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Klára Vöröšová

Od: Klára Vöröšová <klara.vorosova@5zs-pb.cz>
Odesláno: 7. února 2018 8:09
Komu: 'krehlik@noram.cz'
Předmět: RE: FW: Attached Image

Ahoj Radku, 
 
Vše v pořádku  souhlasíme 
 
Děkuji 
 
Klára  
 

 
 
Klára Vöröšová 
kancelář školy 
tel. + 420 326 551 440 
http://5zs-pb.cz 
 
From: Radoslav Krehlik [mailto:krehlik@gmail.com]  
Sent: Monday, February 05, 2018 12:55 PM 
To: Klára Vöröšová 
Subject: Re: FW: Attached Image 
 

Ahoj Klarko,  
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moc diky za objednavku, ty notebooky na tom jsem s reditelem domluveny, do 100tis je to v pohode. 

to 7x WinPro 10 SNGL OLP NL Acdmc ale je mimo plan, na tech noteboocich totiz je Windows 10 Home a ja tam potrebuju do budoucna mit Professional a skola zatim 
zadne licence Windows 10 nakoupene nema. 1 OLP licence pro skolu stoji 2332Kc vc DPH. Tak se prosim zeptej zda to k tomu muze byt navic.  Kdybych mel kupovat NB kde 
uz jsou Win10 Pro predinstalovane, vyslo by to jeste o dost draz.  

letos stejne budeme muset nakoupit tech Windows 10 Pro asi vice, to same Office 2016 - zatim nemame ani 1 licenci. Ale taky cekam jak dopadne ten projekt na pudni 
vestavbu, bysme mohli usetrit, protoze tam jsem licence samozrejme zahrnul. 

diky moc, Radek 

 
On 5.2.2018 9:15, Klára Vöröšová wrote: 

  
Ahojky Radku, 
  
V příloze zasílám objednávku. 
  
Děkuji 
  
Hezký den přeji 
  
Klára 
  
  

 
  
Klára Vöröšová 
kancelář školy 
tel. + 420 326 551 440 
http://5zs-pb.cz 
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From: canon@5zs-pb.cz [mailto:canon@5zs-pb.cz]  
Sent: Monday, February 05, 2018 10:16 AM 
To: kancelar 
Subject: Attached Image 
  
  

 

--  
NORAM spol. s r.o. 
Smetanova 417, 261 01 Příbram III 
IČO: 25761757  DIČ: CZ25761757 
Tel.: +420-725093804 
E-mail: krehlik@noram.cz  
http://www.noram.cz/ 


