Inuusunlwueux:

OBJEDNAVKA &. 0199/2018/ZPZ/0

Odbératel - Dodavatel
IC: 70890692 DIC: CZ70890692 IC: 47673168 DIC: (CZ47673168
Moravskoslezsky kraj =~ Agentura pro regionalni rozvoj, a.s.

28, fiina 2771/117 Na iizdarng 1245/7

70218  Ostrava : 70200  Ostrava

Vyfizuje: Valovy Ivo Ing. Vyfizuje:

Telefon: 595 622 665 Telefon:

Odbor: P74

Dbjedn-’ﬂﬁme u Vas: :

aktivity spojené s medidini propagaci tfidéni vyuZiteinych sloZek komunélnfho odpadu v Moravskoslezském kraji a to formou
vyuditi zejména:
- regionélnich rozhlasovych médii,
- regionalnich televiznich stanic,
- regiondlnich tiskovin, pfip. obecnich zpravodajd atp.,
. |- pfipadné i velkoploSnych billboardd.

Déle objedndvame organizacni zajisténi 2 denniho seminafe v Kravafich ve dnech 19.4,-20.4.2018 za (icelem vzdélavani ifednikii
obci Moravskoslezského kraje v oblasti naklddani s odpady, ktery zahrnuje zejména Uhradu nékladd spojenych s autobusovou
dopravou ticastnikdi, prondjmem sdlf, Ghradu nékladdl na stravovani, Ghradu ndkiadl souvisejicich se zajiténim odbomych
lektorfl, vletn& doprovodného programu semindfe, a to vie na zakladé planu innosti v rdmci projektu ,Intenzifikace odd&leného
sbéru a vvtﬁhréni vytFidénych sloZek komunélnﬂ'to odpadu vletné obalové sloiky v MSK", ktery je nedilnou soucasti rdmcove
smiouvy ev. € 02179/2015/RRC, uzaviené na zakladé usneseni rady kraje €. 72/5943 ze dne 14.7.2015, ve znéni dodatku ev. &,
02179}2015}01!2017{%(:# uzavieného na zakladé usneseni rady kraje . 14/1153 ze dne 30.5.2017.

Fakturace probéhne v souladu s podmmkaml ramcove smiouvy.

Datum poZadovaného splriéni:  31.12.2018
Priohy: o

UPOZORNENT: ﬁhrada faktury se provadi 30. kalendafni den od data d;wéeni faktury.

Povinnost zaplatit cenu je spinéna dnem odepsani pisiulné Eéstky z (¢tu objednatele. ’
Odbératel uplatni institut 2vi&8tniho zplsobu zajiSténl dané dle §.109a zakona o DPH a hodnotu plném odpovidajici danl z pfidané hodnoty uvedené na
faktufe uhradi v terminu splatnosti této faktury stancveném dle objednévky pfimo na osobn! depozitni déet dodavatele vedeny u mistné piislu¥ného sprévce
dané v pfipadé, Ze:

a) dodavatel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinénl zvefejnén v aplikaci ..Reglstr platcl DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) dodavate! bude ke dni uskutefnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim

) bankovni (et dodavatele urteny k Ghradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spréveem dané zvefejnn v aplikacl ,Registr pldtcl DPH",

Odbératel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vym&fené & stanovend sprévcem dané dodavatell v souvislost! s potencléing pozdni Ghradou
DPH, Y. po datu splatnostl této dand,

Dodavatel prohiaZuje, Ze nenf obchodni spolednosti, ve které vefeiny funkciondf u\mdeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona <. 159/2006 Sb., o stfetu zamd, ve
énf pozd&jsich predpish (Elen viddy nebe vedouci jiného Gstfedniho sprévnino Gfadu, v jehoZ ele neni Zien viddy), nebo jim ovidana osoba viastn! podit
predstavujici alespofi 25% (&ast spoleénika v obchodni spolecnosti. Dodavatel bere na védom[ Ze pokuo je uvedené prohlaseni nepravdivé, bude smiouva
MMM Za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (v&. DPH) N 800 000,00 K&
) MOBRAVSKQSLEZSKY KRAJ
Podrobnosti platby: | Joatum:y 4 g2- 29 S |

Na Gcet
Cislo vydajového Gttu MSK :  27-1650676349/0800

naméstek hejtmana kraje







Bernatsky Pavel

'
li

Od: "~ Valovy ivo

Odeslano: 20. unora 2018 13:11

Komu: - Objednavky

Kopie: Koladova Petra

Pfedmét: FW: objednavka &. 0199/2018/ZPZ/O
Prilohy: ARR_800 fis..pdf

Preposulam objednavku ke zveFejném vetné reakce dodavatele
Valovy

From: Gaviasova Hana [mailto: Gavlasova@arr.cz)
Sent: Tuesday, February 20, 2018 1:01 PM

To: Valovy Ivo :

Subject: RE: objednévka &, 0199/2018/2PZ/0

" Dobry den,
Dékuji. Potvrzuji pfijeti.

S pi‘ét.elsk)'lm pozdravem.

Ing. Hana Gavlasova
hlavni ekonom/zastupce feditele

Agentura pro regionalni rozvoj, a.s. o

Obchodni spolenost zaloZena Moravskoslezskym krajem
Na Jizdarné 7/1245, 702 00 Ostrava
Mob.: 733 712 907, Tel.: 595 691 241

WEB | mapa | email

From: Valovy Ivo [mailto:ivo.valovy@msk.cz]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 11:43 AM
To: Gavilasova Hana :
Cc: Rasocha Michal; Sandové Hana

Subject: objednavka ¢&. 0199/2018/2P7/0

Dobry den pani inZenyrko,
v pfiloze Vam zasildm objednavku € 0199/2018/ZPZ/0 na aktivity spojené s mediélm’ propagaci tfidéni.

z duvodu zvefejnéni objednavky v reglstru smluv, v ndvaznosti na jeji U¢innost, Vas zadém o] zpetné potvrzeni ptijeti
objednavky a akceptaci pfedmétu plnéni.

S pozdravem
Ing. Ivo Valovy

referent pro odpadové hospodarstvu ,
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
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