
OBJEDNÁVKA č. 0200/2018/EP/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Rusková Kateřina

595 622 212

EP-1

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

IC: 29383161 DIC:

ExaSoft Holding a.s.

Rudé armády 651/19a
73301 Karviná

773 362 040

dnecas@exasoft.cz

CZ29383161

Objednáváme uVás:

dodání 3 ks notebooků včetně operačního systému Windows 10 Professional v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1", reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648, dle následujících požadavků:

HP Envy 15 x360-bpl01nc FHD i5-8250U/8GB/256SSD+lTB/NV4GB/2RServis/W10-SÍIver:
Cena ks: Kč 21.128,93
Cena za 3 k s be z DPH : Kč 63.386,79
Cena celke m vč. DPH: Kč 76.698.02

MS OEM Win 10 Pro x64 CZ lpk DVD:
Cena za ks:
Cena bez DPH :
Cena celke m vč. DPH :

Kč 2.760,60
Kč 8.281,80
Kč 10.020,98

Na faktuře prosím uveďte:
Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0200/2018/EP, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1",
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

28.02.2018

UPOZORNĚNI: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 86 719,00 Kč

/n i. i-u.[ňLfi)|(i

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2106840197/2700

Datum:





Bernatský Pavel 

Od: Slívová Šárka 
Odesláno: 20. února 2018 9:55 
Komu: Objednávky 
Předmět: FW: Objednávka č. 0200/2018/EP/O 

Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektů 

i9 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivova@msk.cz 
wvyw-msk,cz 

n® • 

O!íWi0S$f$fo$tíval I Km] Ostrava 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a oertifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuté zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authority of the Moravian-Sitesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? ConskJer the environment 

From: Nečas David [mailto:dnecas@exasoft.cz] -
Sent: Tuesday, February 20, 2018 9:53 AM 
To: Slívová Šárka <sarka.slivova@msk.cz> > 

Subject: RE: Objednávka č. 0200/2018/EP/O 

Dobrý den, potvrzuji Vaši objednávku. 
Fakturu mám zaslat na email: posta@msk.cz ? 
Zboží převezme pak p. Rusková? 

David Nečas 
Obchodník pro firmy 

tel.: 773 362 040 
dnecas@exasoft.cz 
www.exasoft.cz 

ExaSoft Holding a.s. E?Xc3SŠftVCZ 
Rudé armády 651/19a vSe okolo počítačů aetektra 
733 01 Karviná 
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IT RESENI PRO FIRMY 

From: Slívová Šárka fmailto:sarka.slivova@msk.cz1 
Sent: Tuesday, February 20, 2018 9:39 AM 
To: Nečas David <dnecas@exasoft.cz> 
Subject: Objednávka č. 0200/2018/EP/O 
Importance: High 

Dobrý den, 
V příloze zasílám objednávku č. 0200/2018/EP/O na dodání 3 ks notebooků dle specifikace viz Objednávka. 

Prosím o potvrzení přijetí objednávky. 

Děkuji a přeji pěkný den. 

Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektů 

í9 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivova@msk.cz 
www.msk.cz 

n©ci 

Olympijský festival 
Py*ongCtoftg20U QS8> 

Ostrava 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 
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