From: Kloucek, Jan [mailto:jan.kloucek@philips.com] 
Sent: Wednesday, February 07, 2018 9:36 AM
To: Pospíšil Filip
Subject: RE: CN 026 Philips

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí.

S pozdravem 

Jan Klouček


From: Pospíšil Filip [mailto:filip.pospisil@ftn.cz] 
Sent: Tuesday, February 6, 2018 5:21 PM
To: PMS.Service (Functional Account) <pms.service@philips.com>
Cc: Karlická Irena <irena.karlicka@ftn.cz>
Subject: CN 026 Philips

  

Dobrý den,

posílám Vám odsouhlasenou cenovou nabídku 00300/026/2018 na opravz RTG LIBRA 9 .Žádám o zaslání potvrzení o přijetí nabídky.
Související daňové doklady směrujte na adresu faktura@ftn.cz Na fakturu vždy uvádějte číslo naší  objednávky.

S pozdravem, 

Filip Pospíšil
oddělení přístrojové techniky

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

filip.pospisil@ftn.cz
tel:261 083 748
mobil:732 878 160
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