
26. 912017 .. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce Mail - Re: poptávka 

Re: poptávka 
1 zpráva 

Kuhn, Jiří <kuhn@gym-nymburk.cz> 
Komu: ltce Services <info@itceservices.com> 
Kopie: 

Dobrý den, 
v příloze zasílám závaznou objednávku na terminálové stanice nComputing. Prosím o potvrzení objednávky. 
Děkuji. 

RNDr. Jiří Kuhn 
ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce 

Dne 5. září 2017 14:59 ltce Services 

Dobrý den, 

Hejduková, Jana <hejdukova@gym-nymburk.cz> 

26. září 2017 11 :19 

Terme· p raveně na montáž VESA, již žádné držáky není třeba , balení obsahuje vše potřebné k připevnění na monitor. Při odběr~ bude pro Vás exklusivní 
cen 177 bez DPH. Zboží máme skladem expedice do 24 hodin od závazné objednávky. V případě závazné objednávky nebo d~odotazů neváhejte nás 
kont tova ěkujeme za poptávku a těšíme se na případnou objednávku. 

S pozdravem váš obchod 
ITCEServices.com 

Dne 5. září 2017 13:53 Kuhn, Jiří 

Dobrý den, 
poptáváme 32 kusů 
terminálů nComputing nStation L350 Windows tenminál pro jednu z učeben ICT na naší škole. Ty1o terminály potřebujeme připojit na zadní stěnu monitorů , 
z toho důvodu potřebujeme i odpovídající počet držáků pro ty1o terminály. Monitory jsou na instalaci instalaci držáků připraveny. 

Pokud máte o dodávku zájem, nabídněte orosím cenu včetně drožáků . 
Případné dotazy zodpoví pan , 
Děkujeme 

RNDr. Jiří Kuhn 
ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce 

~ 2017-09-26- objednávka ITCE Servis- tenminály do 52.pdf 
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2. 10. 2017 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce Mail - Fwd: [ITCEServices.com] Platba přijata 

il L-~-~~-
-~--~ym-nymburk.cz> 

Fwd: [ITCEServices.cqm] Platba přijata 
1 zpráva 

Kuhn, Jiří <kuhn@gym-nymburk.cz> 30. září 2017 20:22 
Komu: gym-nymburk.cz>, '-·Jrk.cz> 

Dobry den, zde je mail z ITCE Servisu, kde jsme objednavali terminaly do ucebny c. 52. V mailu je i potvrzena 
objednavka. 
Jii"iKuhn 

---------- Forwarded message ---------
From: ITCEServices.com <info@itceservices.com> 
Date: pá 29. 9. 2017 12:25 
Subject: [ITCEServices.com] Platba přijata 
To: Jiří Kuhn <kuhn@gym-nymburk.cz> 

JK 

NTRALEUROPE 
DOBRÝ DEN JIŘÍ KUHN, 

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VE-SHOPU ITCESERVICES.COM! 

OBJEDNÁVKA 000001317- VAŠE OBJEDNÁVKA BYLA UHRAZENA 

Vaše platba za objednávku s označením 000001317 byla úspěšně zpracována. 

{recurrence _period} 
{recurrence_date_to} 

Objednávku a doklad ke stažení naleznete na našich stránkách v sekci "Historie objednávek", kterou 
naleznete po přihlášení do Vašeho účtu kliknutím na "Můj účet" . 

Pokud máte účet návštěvníka, můžete sledovat své objednávky po kliknutí na odkaz Sledování pro 
návštěvníky. 

Obchod ITCEServices.com funguje v systému PrestaShop ™ 
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