
From: Muzikantova, Radka [mailto:Radka.Muzikantova@xerox.com] 
Sent: Thursday, October 20, 2016 2:11 PM
To: Vašková Dana
Cc: Zvoníček Martin - aSolution (zvonicek@asolution.cz)
Subject: RE: Fakturace eHOZ a eOSVČ

Dobrý den paní Vašková,
Děkuji za zaslanou objednávku, kterou tímto potvrzujeme.
Přeji hezké odpoledne, s pozdravem,

Radka Muzikantová
FM Operations Manager
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

BB Centrum, Budova Alpha

Vyskočilova 1461 / 2a

140 00 Praha 4

tel: 602 317 593
radka.muzikantova@xerox.com
www.xerox.cz
facebook.com/xeroxcze

From: Vašková Dana [mailto:Dana.Vaskova@ozp.cz] 
Sent: Thursday, October 20, 2016 1:56 PM
To: Muzikantova, Radka
Cc: Zvoníček Martin - aSolution (zvonicek@asolution.cz)
Subject: FW: Fakturace eHOZ a eOSVČ
Importance: High

Dobrý den , paní Muzikantová, 

V příloze zasílám objednávku na služby a prosím o její potvrzení.
Děkuji.

S pozdravem 

Mgr. Dana Vašková
vedoucí oddělení podatelny a spisovny

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7232 
IČ 47114321, DIČ CZ47224321
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

tel..+420 261 105 546
mobil : +420 606 080 389
e-mail : dana.vaskova@ozp.cz
www.ozp.cz

    




