
OBJEDNÁVKA č. 0087/2018/DSH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Janečková Martina Ing.

595 622 770

DSH-1

CZ70890692

Dodavatel

IČ: 48588733 DIČ: CZ48588733

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15

11000 Praha 1

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zpracování revize finančního modelu společnosti České dráhy, a.s. pro osobní železniční dopravu na lince S6 v úseku Ostrava
hlavní nádraží - Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí a to v návaznosti na
platnou legislativu.
Revize uvedeného finančního modelu bude zaměřena na strukturu modelu (zejména případné požadavky na zpodrobnění),
výpočetní reakci na zvýšení / snížení výkonů a indexaci nákladů během trvání smlouvy. Součástí revize uvedeného finančního
modelu bude také prověření položek nákladové jednice.
Uvedený finanční model bude primárně využit uSmlouvy oveřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní
obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou společnost České dráhy a.s. na lince S6 v úseku .Ostrava hlavní nádraží -
Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí a následně by byl využit uvšech
smluvních vztahů sdrážními dopravci.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

14.03.2018

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedouc! jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podň
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí/ že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 113 256,00 Kč

í-ifinRň-SKOSLXZOI<V KI.AJ
Krajský úřadPodrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:
1





Bernatský Pavel

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Janečková Martina
30. ledna 2018 9:23
Objednávky
FW: Objednávka

Dobrý den,

níže posílám akceptaci objednávky.

Ing. Martina Janečková
.referent pro dopravní obslužnost
odbor dopravy a chytrého regionu

•9ior»w*o«_s_{kř

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 770
e-mail: martina.janeckova@msk.cz
www.msk.cz

HĚDD

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentáln/ho řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

From: Jursová Gabriela
Sent: Tuesday, January 30, 2018 7:50 AM

To: Janečková Martina <martina.janeckova@msk.cz>
Subject: FW: Objednávka

From: Sestak, Daniel fmailto:Daniel.Sestak@mottmac.com.
Sent: Monday, January 29, 2018 9:30 AM
To: Jursová Gabriela <gabriela.iursova_--msk.cz>
Subject: RE: Objednávka

Dobrý den,

potvrzuji naše přijetí objednávky.

S pozdravem,

Daniel Šesták

[Strana]



Dopravní konzultant 

T+420 221412 800 S+420 221423 928 M+420 725 731106 
daniel.sestak@mottmac.com 

I U I Mott MacDonald 

M Národní 984/15 

1 1 0 0 0 

MACDONALD Pra lid 1 

Czech Republic 

Website | Twitter | Linkedln | Facebook | YouTube 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 
48588733, DIČ: CZ48588733 

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny pouze pro osobu nebo entitu, které jsou adresovány, a mohou obsahovat 
důvěrné a/nebo privilegované materiály. Pokud nejste určeným příjemcem tohoto e-mailu, je používání těchto informací nebo 
jakékoli poskytováni, kopírování nebo šíření zakázáno a může být nezákonné. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, prosím 
kontaktujte odesilatele a odstraňte tento materiál z počítače. 

Od: Jursová Gabriela ímailto :gabriela.iursova(S)n.sk.cz. 
Odesláno: 23 January 201812:23 
Komu: Sestak, Daniel <Daniel.Sestak@mottmac.com> 
Předmět: Objednávka 

Vážený pane Šestáku, 

v příloze zasíláme námi podepsanou objednávku na zpracování revize finančního modelu na trať 323. 

prosím o zaslání e-mailové akceptace přijetí objednávky nezbytné pro další administrativní kroky MSK. 

Děkuji 
Jursová 

From: Sestak, Daniel fmailto:Daniel.Sestak@mo__mac.com_ 
Sent: Wednesday, January 10, 2018 5:06 PM 
To: Jursová Gabriela <gabriela.iursova(5)msk.cz> 
Cc: Kokeš, Ondřej <Ondrei.Kokes@mottmac.com> 
Subject: RE: Finanční model ČD 

Dobrý den, 

na základě zaslaných příloh Vám posílám nabídkovou cenu ve výši 93.600,- Kč bez DPH, která zahrnuje následující: 
• TimYoung-24 hodin práce a jednání v Ostravě 
• Daniel Šesták - 32 hodin práce a jednání v Ostravě 

S pozdravem, 

Daniel Šesták 
Dopravní konzultant 
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