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Dodavatel:
KO-KA s.ro.
Na vySinach 887/16
170 00 Praba 7
1C: 25117297
Nasel.j. €. objednavky Vytizuje/telefon Praha
I3 250 Alooos {5/ %50  Slinskinsisi 18.01.2018

OBJEDNAVKA

Objedndvime u Vs, na zakladg poptavky a pfedloZené cenové nabidky ze dne 03.01.2018 pii realizact
stavby ,Keplerova - odvodnéni, & akee 132%; Vykon autorského dozoru (AD) po dobu stavby.

1. Nizevstavby:  Keplerova - odvodnéni, & akee 132

2. Cislostavby: 132

3. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka &. 20059
sidlo: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
(6 03447286,
DIC: CZ 03447286
Bankovni spojeni:  PPF Banka, a.s.,
& adtu: 2023100003/6000

4. Pfedmét pInéni: vikon autorského dozoru (AD)

5. Doba plnéni: po dobu vistavby

6. Cena: dle cenové nabidky bez DPH &ini: 70 200,- K&
DPH 21% 14 742,- K&
dle cenové nabidky v&. DPH &ini: 84 942,- K&
DPH bude uttovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, v platném znéni.

7. Misto plnéni: Praha 1
8. Zastupce zadavatele ve vécech technickych (TDI): Jakub Slinsky

9. Platebn{ podminky:

- Faktury budou vystaveny na objednatele: Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
se sidlem Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsan& v OR vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, viozka &. 20059, IC: 03447286, DIC: CZ 03447286

- Faktura bude vystavena po pfedani plnéni objednateli, sou¢asti faktury bude predavaci protokol.
Na fakturu uvidéjte &islo na¥f objedndvky.

- Doba splatnosti faktur bude 30 dnii. V piipadé, Ze dafiové doklady nebudou mit odpovidajici
naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihiit® splatnosti zp&t k doplnéni; splatnost takovéto
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vracené faktury v takovém pfipad¢ nenastava a lhiita splatnosti podind b&Zet poté, co bude
dorucena faktura nale2itd doplnéna &i opravena.

Zyefejnéni objednavky v registru smiuv, v pfipadg, Ze naplnf podminky pro zvefejnéni dle piisluinych
ustanoveni zakona ¢, 340/2013 Sb., o zviaStnich podminkach G&innosti nékterych smluv, wvefejiiovani
t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném zn&ni, a dojde k jeji akceptaci,
zajisti objednatel.

Dodavatel je v pfipad® akceptace povinen objednavku potvrdit, a to do 3 dnii ode dne jejtho dorudeni
zaslanim odpovédi objednateli na e-mailovou adresu jakub.slansky@tsk-praba.cz ve znéni:

~Akceptujeme objednavku &. objednavky ................. ze dne A8- 445~
Al 0023 [fefs0

Tato objednévka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? kazda m4 platnost originalu. Po jednom
stejnopise obdr2i objednatel a dodavatel.

V Praze dne kﬂ”@:‘“’“

Technicka sprava komunik M Prahy, as.
Ing. Jifi Mayer
reditel investiéniho tseku



List1

Cenova specifikace praci Pfiloha &, 1
pro objednatele TSK . smiouvy & P-1892
na zpracovani projektové dokumentace

Keplerova - Odvodnéni AD
& akece... 132
Termin: Podle poZadavku objednatele
uchazec:
KO-KA s.r.0.

A} Autorsky dozor v hodinovee

3 mésice 12 tydnd

pfedpoklad trvani stavby 12 tydna

KD 2x mésiéné 4 hodiny s pfipravou a dopravou
Dozor bariského projektanta 1x tydné 3hod

hod k&' h cena
1) Dohled bafnského projektanta 1243 36 650 23400 K&
2) ucast na pfedani stavby 1x4 4 650 2600 K&
3} udastna KD 12x4 48 650 31200 Ke
4} G€ast na pfedéani dila 1x4 4 650 2600 K&
5) projektové prace upravy b&hem stavby 16 650 10400 K&

| 70 200 Kél

cena praci
C) celkem + DPH 21% =
70 200 70 200 14 742 84942 K&
Datum: 3.1.2018 Razitko - podpis:

MAL201P Tow /w,;/;__wm&/
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Tresnakova Petra

Pfedmét: FW: Keplerova AD TSK .xlIsx

From: Ing. St&pan Moucka [mailto:moucka@ko-ka.cz]
Sent: Friday, January 26, 2018 12:17 PM

To: Slansky Jakub

Subject: RE: Keplerova AD TSK .xlsx

Dobry den
Dik za navod.

Akceptuji objednavku ¢. A/0003/18/4230 ze dne 18.01.2018

Moucka

Ing. Stépan Mouéka
tel.: 224 355 444
mobil: 603 210 954

From: Ing. St&pén Moucka [mailto:moucka@ko-ka.cz]
Sent: Monday, January 22, 2018 9:55 AM

To: Slansky Jakub

Subject: RE: Keplerova AD TSK .xlsx

From: Slansky Jakub [mailto:Jakub.Slansky @tsk-praha.cz]
Sent: Friday, January 19, 2018 2:46 PM



