
 

OBJEDNÁVKA č. 024/2018

 

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace Perfect System, s.r.o.

Pivovarská 3164/15 Radlická 3301/68

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava 150 00 Praha 5, IČ: 26480981

IČ: 00533874

DIČ: C200533874 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 59837761/0100

 

Objednáváme u Vás:

10 000 ks vstupenek pro termotiskárnu do pokladny, předpokládaná cena 23 000 vč, DPH

   
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovniho účtu.

Pro akceptaci objednávky a souhlas se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv zašlete

písemný souhlas na emailovou adresu objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději

však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plneni: 31. 1. 2018

Cena vč. DPH: 23 000 Kč

   

 

V Ostravě dne: 18. 1. 2018

 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava | IČO 00533874

0420596100500 | info©dlopstrava cz ] www dle-ostrava cz

bankovní Spejeni 59837-761/0100



Dne 18.01.2018 14:30, Svoboda Martin napsal:

Dobrý den, vážená pani Šebestová.

Problém nemám a souhlasím, nicméně tato objednávka (smlouva) výši

plnění nespadá pod povinnost ji zveřejnit. Nabídkou cena považují za

obchodní tajemství.

Hezký den.

Se srdečným pozdravem,

Martin Svoboda

obchodní manažer

 

Perfect System, s.r.o.

Radlická 3301/68

150 00 Praha 5 - Smíchov

  
Prodávejte své vstupenky na partnerském portálu Colosseum Ticket.

----- Original Message——---

From: Klára Šebestová

Sent: Thursday, January 18, 2018 2:19 PM

To: Svoboda Martin .

Subject: Re: objednávka Divadlo loutek Ostrava

Mohla bych Vás ještě poprosit o písemný souhlas s vložením objednávky č.

024/2018 do registru smluv? Moc vám děkuji.

S pozdravem

Klára Šebestová
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