-----Original Message-----
From: 
Sent: Wednesday, January 24, 2018 9:56 AM
To: 
[bookmark: _GoBack]Subject: Re: FW: Oprava a náhradní díly na nakladač Manitou v roce 2018

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky

S pozdravem

Moreau Agri spol.s.r.o.



> -----Original Message-----
> From: 
> Sent: Wednesday, January 24, 2018 7:23 AM
> To: 
> Subject: FW: Oprava a náhradní díly na nakladač Manitou v roce 2018
> Importance: High
>
> URGENCE POŽADAVKU Z 18.1.2018
>
> S pozdravem a přáním hezkého dne
>
> 
> Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
> Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves IČ 00027014 DIČ CZ00027014 tel. 
> >
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: 
> Sent: Thursday, January 18, 2018 9:03 AM
> To: 
> Cc: 'nemcova.dana@vuzv.cz'
> Subject: Oprava a náhradní díly na nakladač Manitou v roce 2018
> Importance: High
>
> Dobrý den,
> upozorňujeme, že je nutné z vaší strany v co nejkratším termínu 
> objednávku emailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte 
> informaci, že je objednávka zaregistrována v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
> Potvrzení objednávky musí být v původním textu emailu nikoliv v příloze.
> Dejte tedy odpovědět na email.....a potvrďte převzetí objednávky.
>
> Objednávka 3800282 ze dne 11.1.2018
> Předběžná cena s DPH 100 000,-
> Cena bez DPH 826445,-
>
> Věc: Oprava a náhradní díly na nakladač Manitou v roce 2018 Oprava a 
> náhradní díly na nakladač Manitou v roce 2018
>
>
>
> Děkujeme.
>
> S pozdravem a přáním hezkého dne
>
> 
> Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
> Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves IČ 00027014 DIČ CZ00027014 tel. 
> >
>
>
>
> Odesláno automaticky ze systému Byznys Sestava Objednávka

