
Drahomíra Nečasová

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Kostelníkova, Milada <milada.kostelnikova@suez.com> 
19. ledna 2018 9:24 
ekonom@smmk.cz 
Tykalova, Lenka
RE: Potvrzení Fakturace 2017 pro RS 
faktury2017.htm

Dobrý den, potvrzuji že nám stav souhlasí. Viz příloha.

S pozdravem / Best regards,

Ing. Milada Kostelníkové
účetní
Recyklace a využití odpadů Česká republika

Drčkova 2798/7, 628 00 Brno -  Líšeň
Tel: +420 544 425 046 - Mob: +420 702 154 048
Zákaznická linka: 800 102 000 -  www.suez-zdroie.cz

SUEZ Využití zdrojů a.s. -  Španělská 1073/10 
120 00 Praha 2 -  Česká republika
Please, think of the environment before printing this email.

Informace o důvěrnosti/Confidentialitv Clause
Není-li v tomto e-mailu (včetně jeho obsahu a připojených příloh) - dále jen „e-mail” - výslovně uvedeno jinak, není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím 
nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoliv právní následky tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem emailu, pakliže by ze strany adresáta 
došlo k jeho jednostrannému jednoduchému a nepodmíněnému přijetí.
Adresát e-mailu bere na vědomí, že z e-mailu nelze vyvozovat povinnost odesílatele SUEZ Využití zdrojů a.s. uzavřít smlouvu, a že nemůže založit důvodné 
očekávání adresáta e-mailu v uzavření smlouvy, není-li v tomto emailu výslovně uvedeno jinak.
Další důležité informace naleznete v kompletním obchodním upozornění

From: Tykalova, Lenka
Sent: Wednesday, January 17, 2018 2:39 PM 
To: Kostelníkova, Milada <milada.kostelnikova@suez.com> 
Subject: FW: Potvrzení Fakturace 2017 pro RS 
Importance: High

Dobrý den, prosím o vyřízení, děkuji!

S pozdravem / Best regards,

Lenka Ty kalová
fakturantka provoz Brno
Recyklace a využití odpadů Česká republika

Divize JIHOVÝCHOD
Drčkova 2798/7, 628 00, Brno - Líšeň
Tel: +420 544 425 015-Mob:
Zákaznická linka: 800 102 000 - www.suez-zdroie.cz
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SUEZ Využití zdrojů a.s. -  Španělská 1073/10 
120 00 Praha 2 - Česká republika

From: Drahomíra Nečasová fmailto:ekonom(5)smmk.cz1 
Sent: Wednesday, January 17, 2018 2:19 PM 
To: Tykalova, Lenka <lenka.tvkalova(5)suez.com>
Subject: Potvrzení Fakturace 2017 pro RS 
Importance: High

Dobrý den,

prosím o emailové potvrzení Fakturace za rok 2017 viz níže.

Drahomíra Nečasová
Služby města Moravský Krumlov, přisp. org.
Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov 
telefon: 515 322 429 
e-mail: ekonom(a>smmk.cz

Dne: 17.01.2018 *** G O R  - K D F  *”

H L A V N Í  K N I H A  F A K T U R

Faktury nestomo

IČO organizace: 00839043 Služby města Moravský Krumlov, PO

Sídlo organizace v:

f t . Sk. Pof.čisto Stav faktury Fakturov.částfca 
konečných faktur

Faktu rov.částka 
zálohových faktur

FaXUiásSka-hía
zálohách Na zálohách Cástta sváz

0 0 33 V účetnictví 27 460,00 27 460,00 0,00
0 0 34 V účetnictví 2 014,00 2 914.00 0,00
0 Ú 100 V účetnictví 19 661.00 19 86f,00 0.00
0 0 3*7 V ůčeanietvi' 4 983,00 4 983.®) 0,00
0 a 515 V účetnictví 5 193,00 5 193,00 Q.Q0

0 0 803 V účetnictví 20 039,00 20 039.00 0.00

Celkem faktur; 6 6 0 80 450.00 0,00 80 450,00 0,00 0 .

Maska pro výbér faktor:

Doštd ftada Sk. Pof.čisto faktury IČO dodavatele
od: XXX XXX XXXXXXXXXX
do: XXX XXX XXXXXXXXXX

Datspiat.

Název název dodavatele 

SUEZ Využiti zdravu a.®.

Čisto úCtu dodavatele 

XXXXXXXX.XXX.XKXXX.XXX

Čísle faktury dod. 

XXXXXXXXXX

Fakturovaná čásfka

Variab.symb. Spec.symft. 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Zaplacená fát

Konst.symbo!

XXXXXXXX
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Výstup reportu Stránka č. 1 z 1

Odběratel 232037
Účetni okruh 1000
Jméno Služby města Moravský Krumlov,
Misto Moravský Krumlov

stÚčet Referenční klíč 3 PrÚs Dok.o vyr. Reference Přiřazení Č.dokladu Dru Dat.dokl. Část.ve E
□

m
232037 Služby města Moravsk 07 1733011812 177101076 177101076 1721003779 DS 19.01.2017 27.460,0C

* 232037 07 177101076 27.460,00
□

lč 232037 Služby města Moravsk 07 1733011811 177101082 177101082 1721003834 DS 20.01.2017 2.914,00

•Ar 232037 07 177101082 2.914,00
□

m
232037 Služby města Moravsk 07 1733028774 177101531 177101531 1721007191 DS 06.02.2017 19.861,00

* 232037 07 177101531 19.861,00
□

!č 232037 Služby města Moravsk 07 1733052489 177104443 177104443 1721030917 DS 03.05.2017 4.983,00

* 232037 07 177104443 4.983,00
□

IĚ 232037 Služby města Moravsk 07 1733070706 177106029 177106029 1721043529 DS 20.06.2017 5.193,00

* 232037 07 177106029 5.193,00
□

lč 232037 Služby města Moravsk 07 1733106437 177109230 177109230 1721068658 DS 18.09.2017 20.039,00

* 232037 07 177109230 20.039,00
** 232037 07 80.450,00
*** 07 80.450,00
* *** 80.450,00
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