Mgr. Gabriela_Cepova

Predmeét: FW: 18/0036/CL = objednéavka + potvrzeni
Prilohy: Sysmex.pdf
Dulezitost: Vysoka

From: Krobot, Daniel - SCZ [mailto:Krobot.Daniel@sysmex.cz] On Behalf Of objednavky Sysmex CZ
Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:42 AM

To: Vlad'ka GajdoSova

Subject: RE: Objednavka CL Krnov

Dobry den pani Gajdosova,
dékujeme za Vasi objednavku, zboZi Vam bude, co nejdfive odeslano.

Cena za dodavku: 52.522,00 K¢ bez DPH.

Ing. Daniel Krobot
Logistics assistant

krobot.daniel@sysmex.cz
cell +420 775 375 505

sysmexX

Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4

614 00 Brno

Czech Republi . S . .

|(~;\Z§§752e3%% . From: Vladka GajdoSova [mailto:gajdosova@centlab.cz]
Phone +420 548 216 855 Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:31 AM

Fax +420 548 216 343

WWW.SVSMEX C7 To: objednavky Sysmex CZ <objednavky@sysmex.cz>

Subject: Objednavka CL Krnov

Importance: High

V souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, Zadame o vystaveni
potvrzeni objednavky dodavatelem, véetné celkové castky na e-mail: gajdosova@centlab.cz

Dékuji s pozdravem

Vladimira GajdoSova
odborna referentka centralni laboratore

LJ centralnl faboratod

Sdruzené zdravotnické zarizeni Krnov, pfispévkova organizace
l. P. Pavlova 9

794 01 Krnov

tel: 554 690 300

fax: 554 615 995



HANOVERL
Ffiapéyvlkova ocaganizace

U HWarsaskealnrekd b braje

WEMDCHICE

Zvaite, prosim, zda je nutno tuto zpravu vytisknout: Setfeme nase Zivotni prostredi!
Zvazte, prosim, zda je nutno tuto zpravu vytiskn8etreme nase Zivotni prastdi!



