Od:

Komu:
Predmet: Re: FW: OBJ - 3610001108, 3410000016
Datum: streda 10. ledna 2018 11:08:05
Prilohy: Nakit 18 12.pdf
Nakit 19 12.pdf
Dobry den,

posilam slibené podepsané objednavky.

Pekny den

Designeo Creative s.r.o0., Nad Sutkou 540/14, Praha
8 www.designeo.cz

On 10 January 2018 at 09:41:57, wrote:
Dobry den,
zadam Vas o zaslani potvrzenych objednavek,

které byly vystaveny 18.12. 2017 a 19.12.2017 z duvodu uverejneni v Registru
smluv, které vyplyva ze zakona c. 340/2015 Sbh.

S pozdravem

From:

Sent: Thursday, January 4, 2018 10:07 AM
To:

Subject: Re: OBJ - 3610001108, 3410000016

Dobry den,

velmi se omlouvam, ale vzhledem k nemoci jednatelu zaSleme podepsané objednavky
az pristi tyden.

Pekny den


tel:+420777834641
http://www.designeo.cz/
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Narodni agentura pro

komunikaéni a informaéni technolc\>,gie, S.p.
N AI( l T Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vr3ovice
I€ 04767543

DIC CZ04767543
Zapsano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze,

spisova znacka A 77322
Z z ‘ Designeo Creative s.r.o.
Objednavka Nad Sutkou 1811/12 1811/12
et 182 00 Praha 8-Kobylisy
aium .
3610001108 / 18.12.2017 %C ‘2’56238195’; o

Kontaktni osobafTelefon

Zaoralova Radomira / +420608721726

Podle véeobecné platnych ustanoveni obchodniho zékoniku

a za ujednéni uvedenych v piiloze této objednévky objednavame
uVas s dodaci Ihitor: ~ 31.03.2018

Vage &islo: 59039

Adresa dodavky:
Sklad feditelstvi Praha
Kodariska 1441/46
101 00 Praha 10

Pol. Material Oznagenl
Objedn.mnoz Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH
00010 6184191204 NAKIT_Servisni podpora
1 Jedn.vyk. 75.000,00 75.000,00

podpora "Aplikace pro vykazovani zaméstnanct NAKIT" cca do 31.3.2018

Celkova hodnota CZK 75.000,00
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Narodni agentura pro

; komunikaéni a informacni technologie, s.p.
NAICT  odansk 144146, 10100 Praha 10 - Visovics
IC 04767543

DIC CZ04767543
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze,

spisova znacka A 77322
Designeo Creative s.r.o. CisloObjednavky/datum
Nad Sutkou 1811/12 1811/12 3610001108 / 18.12.2017

182 00 Praha 8-Kobylisy

Odvol ke kontrak. 5700000849
&islo smiouvy  Cenovy priizkum 199/2017
Splatnost faktury dle smiouvy je 30 dnd.

Cenu uvedte na potvrzeni objednavky. Cislo objednévky uvedte jako referenci na fakture.
Faktury zasilejte na korespondenéni adresu: Narodni agentura pro komunikaéni a informaéni
technologie, s.p. skenovaci centrum, Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vrsovice, nebo
v elektronické formé na adresu: faktury@nakit.cz, dle podminek stanovenychve smiouvé.

V piipadé, Ze dodavatel splfiuje podminku § 81 odst. 2 pism. b) zékona ¢. 435/2004 Sh., 0
zamestnanosti (zaméstnavani ZTP), je povinen tuto skutecnost oznamit v ramci kazdého

vystaveného darioveho dokladu.

V piipadg, Ze pinéni dle teto objednavky/smlouvy bude podiéhat dafiovému rezimu podle § 92e
~zakona &. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni, Narodni agentura pro komunikacni a
informaéni technologie, s.p. prohladuje, Ze je platcem dané z pfidane hodnoty a Ze ginnosti,
které jsou pfedmétem této objednavky/smlouvy pouZije pro svou ekonomickou ¢innost.

Vzhledem k povinnosti uvefejiiovat vedkeré smlouvy v hodnoté nad 50 tis. KC bez DPH v
Registru smluv vyplyvajici ze zakona C. 340/2015 Sb., Vas Zzadame o potvrzeni objednavky, a

opravnénou tak, aby bylo prokazatelne uzavieni smluvniho vztahu. Uverejnéni v souladu se
zakonem zajisti odbératel - Narodni agentura pro komunikaéni a informagni technologie, s.p.

VTE » A
. ’r.'\,._[{,‘ )

Razjtko a podpis dodavatele: Razitko a podpis odbératele:
+= DESIGNEO
Pla g
Dasigneo Creatlve s.r.o. Narodnl agentura pro kamunik
Nad Sutkou 540714, 182 00 Praha 8 a informaﬁnftaghnulogle,ns, ;‘Enr
1&5: 24690139, DIC: CZ24680139 Kodaiska 1441746, 101 00 Praha 16 - Vriovica

IC: 04767543, DIC; CZ04767543

; tel.: +420 234 066 500, Info@nakit.cz
Mﬁ www.nakit.cz A=
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Narodni agentura pro

r -

komunikaéni a informacni technologie, s.p.
N AKlT O ek 1441/46, 101 00 Praha 10 - VrSovice
IC 04767543
DIC CZ04767543

Zapséno v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka A 77322

Designeo Creative s.r.o.

Objednavka Nad Sutkou 1811/12 1811/12
R 18% 08 PrathB-sKgobylisy

Sl0 je navky. atum .
3410000016 / 19.12.2017 %: ' 2%538133

Kontaktni osobalTelefon

Zaoralova Radomira / +420608721726

Podle vieobecné platnych ustanoveni obchodniho zakoniku

a za ujednani uvedenych v piiloze této objednavky objednavame
u Vas s dodacf lhitou: 31.01.2018

Vage &lslo: 39

Adresa dodavky:
Sklad feditelstvi Praha
Kodariska 1441/46
101 00 Praha 10

Pol. Material Oznacenl
Objedn.mnoz Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH
00010 7411200005 Pofizeni DNM-dochazkovy systém (N)
1 Jedn.vyk. 80.000,00 80.000,00
00020 7411200005 Pofizeni DNM-dochazkovy systém (N)
1 Jedn.vyk. 320.000,00 320.000,00

"Aplikace pro vykazovani zaméstnancti NAKIT" v souladu s Cenovou nabidkou ze dne
15. 11. 2017 v plném rozsahu realizace, 1. fizi Analyzy, Implementace feSeni a faze
Testovani a doladéni, dokumentace a podpory provozu 2 mésice.

Celkovéa hodnota CZK 400.000,00
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Narodni agentura pro

komu'nikgéni a informacni technolo ie, s.p.
NA'('T Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vrsovice

IC 04767543
DIC CZ04767543
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudy Vv Praze,
spisova znacka A 77322

Designeo Creative S.r.o. CisloObjednévky/datum
Nad Sutkou 1811/12 1811/12 3410000016 / 19.12.2017
182 00 Praha 8-Kobylisy

Qdvol.ke kontrak. 5700000849
Cislo smlouvy Cenovy priizkum 199/2017
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnd.

Cenu uvedte na potvrzeni objednavky. Cislo objednavky uvedte jako referenci na fakture,
Faktury zasilejte na korespondenéni adresu: Narodni agentura pro komunikaéni a informaéni
technologie, s.p. skenovaci centrum, Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vrsovice, nebo

v elektronické formé na adresu: faktury@nakit.cz, dle podminek stanovenychve smlouvé,

V pfipadg, 2e dodavatel splfiuje podminku § 81 odst, 2 pism. b) zakona &. 435/2004 Sb., o
Zzameéstnanosti (zaméstnavani ZTP), je povinen tuto skute&nost oznamit v rdmci kazdého
vystaveného dariového doklady.

V pfipadé, Ze pinéni dle této o’l:j{'ednévky/smlouvy bude podiéhat dafiovému rezimu podle § 92¢
zakona ¢. 235/2004 Sb., o DP : eni, N§ ikad
informagéni technologie, s.p. prohlasuje, Ze je platcem dané 7 pfidané hodnoty a ze innosti,
které jsou pfedmétem této objednévky/smlouvy pouZije pro svou ekonomickou ¢innost.

Vzhledem k povinnosti uverejiiovat veskeré smlouvy v hodnoté nad 50 tis. K& bez DPH v
Registru smiuv vyplyvajici ze zakona &. 340/2015 Sb., Vas 2adame o potvrzeni objednavky, a
to nejlépe zaslanim skenu objednavky podepsané za Vasi stranu osobou k tomu
opravnénou tak, aby bylo prokazatelné uzavieni smiuvniho vztahu, Uvefejnéni v souladu se
zakonem zajisti odbératel - Narodni agentura pro komunikaéni a informaéni technologie, s.p.

/,\,\_\

/ ’
/ \ 14 / /
....... R T T TP SO S A

Razitko a podpis odbératele:

= DESIGNEO

NdFeun! ageneyrq PFo komunikaens

Deslgneo Creatlve s.r.o. d Infermakns tech
Nad Sutkou 540/14, 182 00 Praha 8 Reutisha 1441445, 107 nc)r;?:ﬁglz;.s;,il,v,
IC: 24690139, DIC: CZ24690139 I6: 81469513, UIC; Capapgrgay 0V

tel: +428 334 4yq 500, info@naki
. ; 3
W Aakit.es «“ 4

)
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Designeo Creative s.r.o., Nad Sutkou 540/14, Praha
8 www.designeo.cz

On 2 January 2018 at 11:39:46, wrote:
Dobry den,
7addm vas o zaslani podepsanych skenu objedndvek .
Dekuji

S pozdravem

From:

Sent: Thursday, December 28, 2017 11:44 AM
To:

Subject: RE: FW: OBJ - 3410000016

Dekuji vam za potvrzenf,

prosim jesSte o zaslani skenu, niZze uvedenych objednavek z duvodu
uverejneni.

S pozdravem

From:

Sent: Thursday, December 28, 2017 11:27 AM
To:

Subject: Re: FW: OBJ - 3410000016

Dobry den,


tel:+420777834641
http://www.designeo.cz/

potvrzuji objednavky cislo 3410000016 a 3610001108.

Pekny den

Designeo Creative s.r.o., Nad Sutkou
540/14, Praha 8
www.designeo.cz

On 28 December 2017 at 09:18:37, wrote:

Dobry den,
prosim vas o potvrzeni objednavky
viz text nize .

S pozdravem

From:

Sent: Tuesday, December 19, 2017 9:54 AM
To:

Cc:

Subject: OBJ - 3410000016

Dobry den,

prilohou Vam zasilam vySe uvedenou objednavku.

Vzhledem k povinnosti uverejnovat veSkeré smlouvy v
hodnote nad 50 tis. Kc bez DPH v Registru smluv vyplyvajici
ze zakona c. 340/2015 Sb.,

Vas zadame o potvrzeni objednavky, a to nejlépe
zaslanim skenu objednavky podepsané za VaSi stranu
osobou k tomu opravnenou tak,


tel:+420777834641
http://www.designeo.cz/

aby bylo prokazatelné uzavreni smluvniho vztahu.

Uverejneni v souladu se zakonem zajisti objednatel -
Narodni agentura pro komunikacni a informacni
technologie, s.p.

S pozdravem a pranim prijemného dne

Narodni agentura pro komunikacni a informacni
technologie, s. p.

Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — VrSovice, Ceskéa
republika

www.nakit.cz

Obsah této zpravy ma vylucne komunikacni charakter.
Nepredstavuje navrh na uzavreni smlouvy ci na jeji zmenu
ani prijeti pripadného navrhu. Upozornujeme, Ze uzavreni
smlouvy, stejne jako zavazné prijeti navrhu na uzavreni,
zmenu nebo zruSeni smlouvy, podléhd vicestupnovému
schvalovani. Tento e-mail a k nemu pripojené dokumenty
mohou byt duverné a jsou urceny pouze jeho adresatum.
Nejste-li adresatem, informujte nas, a obsah i s prilohami a
kopiemi vymazte ze svého systému, jelikoz uziti je prisne
zakazano.

The content of this message is intended for communication
purposes only. It does neither represent any contract
proposal, nor its amendment or acceptance of any potential
contract proposal. We call your attention to the fact that the
conclusion of a contract as well as the binding acceptance
of a proposal for a contract conclusion, amendment or
cancellation is subject to a multi-level approval. This
electronic message including attached files thereto are
intended solely for the named addressees and may be
legally privileged or confidential. If you have received this
electronic mail message in error, please advise us and
delete it, including all copies and enclosures transmitted
therewith, out of your system immediately. If you are not the
intended addressee, the use of this electronic mail message
is prohibited.

Obsah této zpravy ma vylucne komunikacni charakter. Nepredstavuje


http://www.nakit.cz/

navrh na uzavreni smlouvy ci na jeji zmenu ani prijeti pripadného navrhu.
Upozornujeme, Ze uzavreni smlouvy, stejne jako zavazné prijeti navrhu
na uzavreni, zmenu nebo zruSeni smlouvy, podléh& vicestupnovému
schvalovéani. Tento e-mail a k nemu pripojené dokumenty mohou byt
duverné a jsou urceny pouze jeho adresatum. Nejste-li adresatem,
informujte nas, a obsah i s prilohami a kopiemi vymazte ze svého
systému, jelikoz uZiti je prisne zakazano.

The content of this message is intended for communication purposes
only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment
or acceptance of any potential contract proposal. We call your attention to
the fact that the conclusion of a contract as well as the binding
acceptance of a proposal for a contract conclusion, amendment or
cancellation is subject to a multi-level approval. This electronic message
including attached files thereto are intended solely for the named
addressees and may be legally privileged or confidential. If you have
received this electronic mail message in error, please advise us and
delete it, including all copies and enclosures transmitted therewith, out of
your system immediately. If you are not the intended addressee, the use
of this electronic mail message is prohibited.

Obsah této zpravy ma vylucne komunikacni charakter. Nepredstavuje navrh na
uzavreni smlouvy ci na jeji zmenu ani prijeti pripadného navrhu. Upozornujeme, ze
uzavreni smlouvy, stejne jako zavazné prijeti navrhu na uzavreni, zmenu nebo zruseni
smlouvy, podléhd vicestupnovému schvalovani. Tento e-mail a k nemu pripojené
dokumenty mohou byt duverné a jsou urceny pouze jeho adresatum. Nejste-li
adresatem, informujte nés, a obsah i s prilohami a kopiemi vymazte ze svého systému,
jelikoz uziti je prisne zakazéano.

The content of this message is intended for communication purposes only. It does
neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any
potential contract proposal. We call your attention to the fact that the conclusion of a
contract as well as the binding acceptance of a proposal for a contract conclusion,
amendment or cancellation is subject to a multi-level approval. This electronic message
including attached files thereto are intended solely for the named addressees and may
be legally privileged or confidential. If you have received this electronic mail message in
error, please advise us and delete it, including all copies and enclosures transmitted
therewith, out of your system immediately. If you are not the intended addressee, the
use of this electronic mail message is prohibited.



