Karlicka Irena

Od: Pospisil Filip

Odeslano: pondéli 8. ledna 2018 9:49
Komu: Karlické Irena

Kopie: Jelinkovéa Gabriela
Predmét: FW: CN

From: Kloucek, Jan [mailto:jan.kloucek@philips.com]
Sent: Monday, January 08, 2018 9:47 AM

To: Pospisil Filip

Subject: RE: CN

Dobry den,
Potvrzuji doruceni.
S pozdravem

Jan Kloudcek

From: Pospisil Filip [mailto:filip.pospisil@ftn.cz]

Sent: Friday, January 5, 2018 3:54 PM

To: PMS.Service (Functional Account) <pms.service@philips.com>
Cc: Karlicka Irena <irena.karlicka @ftn.cz>

Subject: CN

Importance: High

Dobry den,

posilam Vam odsouhlasenou cenovou nabidku 00300/0198/2017 na opravu RTG ELEVA. Prosim o zaslani povrzeni o
pFijeti cenové nabidky.

Souvisejici dariové doklady smérujte na adresu faktura@ftn.cz Na fakturu vidy uvadéjte ¢islo

nasi objednavky.

S pozdravem,

Filip Pospisil
oddéleni pristrojové techniky

Thomayerova nemocnice
Videniské 800
140 58 Praha 4 — Kr¢

filip_pospisil@ftn.cz
tel:261 083 748
mobil:732 878 160

From: technickeg7@ftn.cz [mailto:technickeg? @ftn.cz]
Sent: Friday, January 05, 2018 5:48 PM




