
 

Komerční banka, a. s. IČ: 68378289 telefon: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXX 

19-9208360217/0100 DIČ: CZ68378289 fax: XXXXXX www.ufa.cas.cz  

OBJEDNÁVKA Č. 1-2018 

Odběratel: 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
Boční II 1401 
141 31  Praha 4

 

  

 

Dodavatel:

KATHREIN CS s.r.o. 
XXXXXXXXX
Na Rovinách 6 

142 00 Praha 4 

CZ61774812  

  

  

  

  

Datum vystavení: 3.1.2018 
Vystavil:XXXXXXXXX
tel: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX 

  

Na základě Vaší nabídky ze dne 22.12.2017 tímto objednáváme: 

Pol. Popis  Množství 
jednotková 
cena /EUR/  

Celkem bez 
DPH /EUR/ 

1 
 
Kabel EC2-50-HF 5082                              
 

 788 m     2,- /1m 1. 576,- 

2 
 
Konektor N 
 

 12 ks   17,90  
 
         214,80 

 
3        

 
Doprava cca 160-200EUR 

   
 

PŘI FAKTURACI UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY 
 

 

 

 XXXXXXXXX
vedoucí technicko-hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 



1

XXXXXXXXX

Předmět: FW: Re: Coaxial cable

-------- Forwarded Message --------  
Subject: Re: Coaxial cable 

Date: Wed, 3 Jan 2018 14:00:56 +0100
From: XXXXXXXXX 

To: XXXXXXXXX 
 

Dobrý den,  
 
potvrzujeme přijetí vaší objednávky č.:1-2018 na kabel a konektory. 
 
Ještě vás žádám o místo, kam bude zásilka doručena. 
Přesný termín dodávky budu mít příští týden. 
 
 
 
 
XXXXXXXXX  
KAM CZ + SK 
 
KATHREIN CS s.r.o. 
Na Rovinách 6 
142 00 Praha 4 

XXXXXXXXX mob: XXXXXXXXX 

http://www.kathrein.cz/ 

http://www.prumyslovyinternetveci.cz/ 

 
Dne 3. ledna 2018 13:20 XXXXXXXXX napsal(a): 

Vážený pane XXXXXXXXX, 
 
v příloze posílám objednávku na kabely a konektory v souladu s naší dosavadní korespondencí. 
Prosím o potvrzení objednávky (s uvedením čísla objednávky) potřebné pro uveřejnění nákupu. 
 
Rovněž bych byla vděčná za sdělení pravděpodobného termínu dodání objednávky.   
 
Děkuji a přeji mnoho úspěchů Vám a Vaší firmě v novém roce. 
 
XXXXXXXXX 
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