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predmét RE: Objednavka ¢.180002/TM-cena? :EE
Odesilat Lydie Slizkova <expedice@eurexmedica.cz>
Adresat votruba <Tomas.Votruba@uhkt.cz>

Datum 03.01.2018 06:49

Dobry den,
potvrzujeme Vasi objednavku. Celkova cena bez DPH 226 700,- Kc.

Tuto objednavku jsme zatradili jesté k cendm roku 2017, od roku 2018 budou ceny
navyseny.

S pozdravem a préanim pékného dne

Lydie Slizkova

Vedouci skladového a logistického oddéleni
EUREX MEDICA, spol s r.o.

Vystavni 604/111

703 00 Ostrava-Vitkovice

tel: 599 526 514

From: votruba [mailto:Tomas.Votruba@uhkt.cz]
Sent: Tuesday, January 2, 2018 1:22 PM

To: Lydie Slizkova <expediceleurexmedica.cz>
Subject: RE: Objednavka &.180002/TM-cena?

Prosim o uvedeni celk.ceny z duavodu zaddvani do registru smluv,dékuji

Dne 02.01.2018 08:30, Lydie Slizkova napsal:
Dobry den,

dékujeme za vasi objednavku a timto potvrzuji Jjeji prijeti.
S pozdravem a pranim pékného dne

Lydie Slizkova

Vedouci skladového a logistického oddéleni EUREX MEDICA, spol s r.o.
Vystavni 604/111

703 00 Ostrava-Vitkovice

tel: 599 526 514

From: votruba [mailto:Tomas.Votrubaluhkt.cz]
Sent: Tuesday, January 2, 2018 8:16 AM

To: Lydie SliZkova <expedice(@eurexmedica.cz>
Subject: Objednavka ¢.180002/TM

Dobry den,

v priloze Vam zasilam obj.¢.180002/TM,prosim o potvrzeni vcéetné
uvedeni celk.ceny,dékuji za vyrizeni a jsem s pozdravem, Tomas
Votruba-UHKT Praha
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