
 
-----Original Message----- 
From:  [mailto: ]  
Sent: Monday, December 11, 2017 4:13 PM 
To:  
Subject: Re: Fwd: Objednávka č.0017101010/0400- 20170082 
 
Dobry den pani Vlasakova. 
dekujeme za Vasi objednavku c.001701010/0400 Termin dodani  Vam nemuzeme v tuto chvili 
potvrdit. 
Presny termin dodani Vam sdelime  po potvrzeni od dodavatele. 
Fakturovat Vam budeme dle predchozich nabidek. 
Ceny jsou uvedeny FCA Kolin n. R. (DE) bez DPH. 
Ceny nezahrnuji dopravu, balne, pojisteni a bankovni poplatky za prevod deviz.Cena za dopravu se 
tedy muze lisit, fakturovat Vam budeme skutecne naklady. Zaruka 12 mesicu. 
Preji hezky den. 
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