objedndvka stravenek

Pfedmét: objedndvka stravenek ~- &7/ 2017

Od: Vladimira Roubalikova <roubalikova@knihkm.cz>
Datum: 5.12.2017 8:08

Komu: Zlin-cz@edenred.com

Dobry den,
objednavam timto 2.000 ks stravenek v hodnoté 90 Ké na rok 2018.
Platba fakturou.

fakturaéni adresa:

Knihovna kromérizska- prispévkovd organizace
Slovanské namésti 3920

767 @1 Kromé&piz

Zadam o potvrzeni objedndvky z divodu uverejnéni objedndvky v registru smluv.

Dékuji a preji hezky den.
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RE: objedndvka stravenek

Predmét: RE: objednavka stravenek

Od: ERCZ Zlin <Zlin-cz@edenred.com>

Datum: 5.12.2017 8:15

Komu: "roubalikova@knihkm.cz" <roubalikova@knihkm.cz>

Dobry den,
Timto potvrzuji Va3i objednavku, stravenky ddme do dne3ni posty.

S pozdravem

Asistentka pobdéky Zlin

Tel/ +420 577 430 235
Mob/ +420 775 724 044

E-mail/ zlin-cz@edenred.com

Edenred CZ s.r.o.

Pobocka Zlin
LeSetin II/667, 760 01 Zlin

Czech Republic

www.edenred.cz

----- Original Message-----

From: Vladimira Roubalikovd [mailto:roubalikova@knihkm.cz]
Sent: Tuesday, December 85, 2017 8:08 AM

To: ERCZ Zlin

Subject: objedndvka stravenek

Dobry den,
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