Kotykova Gabriela

Od: David Valik <David.Valik@bio-techne.com>

Odeslano: 1. prosince 2017 15:39

Komu: Kotykova Gabriela

Kopie: Topolcan Ondrej

Predmét: FW:KH - /URGENCE / FW: objednavka ¢. 1700000830
Prilohy: KONICA MINOLTA Remote System.pdf

DuleZitost: Vysoka

Dobry den

Potvrzuji pfijeti, zbozZi bude dodano podle upfesnéni OID.
Dékuji

D.Valik

RNDr.David Valik
Key Account Manager CZ & SK

bieotechne

Bio-Techne R&D Systems s.r.o.
Politickych vézria 912/10,
Nové Mésto

11000 Praha 1

Czech Republic

+42 02288 86681

+44 1235 529449
info.emea@bio-techne.com
Mobile +420 603 378 834

david.valik@bio-techne.com

bio-techne.com

our sample?
the right imm A

From: BTE - Info.EMEA

Sent: 01 December 2017 10:55

To: David Valik <David.Valik@bio-techne.com>

Subject: KH - /URGENCE / FW: objednavka ¢. 1700000830
Importance: High

bietechne



Hello David
Can you help the customer with their enquiry please.
Thanks

Kay

Kay Hayday| Customer Service Advisor

bietechne

19 Barton Lane T: +44 (0) 1235 529449
Abingdon Science Park E: info.emea@bio-techne.com
Abingdon 0X14 3NB, UK

www.bio-techne.com

From: Kotykova Gabriela [mailto:Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz]
Sent: 27 November 2017 13:02

To: BTE - Info.EMEA <info.emea@bio-techne.com>

Subject: FW: /URGENCE / FW: objednavka ¢. 1700000830
Importance: High

Dobry den,

zatim stdle nemam potvrzenou objedndvku a jiz Zddam po druhé, jelikoz vedeme registr smluv, ktery musime dle zdkona
dodrZovat, potfebujeme od Vas potvrzeni, Ze s objednavkou souhlasite.

Prosim tedy o zaslani akceptace, jinak nebude moci objedndvka probéhnout, nebo pokud pfijde faktura drive nez
potvrzeni, nebudeme ji moci uhradit.

Moc dékuji a pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskad fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

X e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html

From: Kotykova Gabriela

Sent: Monday, November 13, 2017 10:07 AM

To: 'info.emea@bio-techne.com'

Subject: /URGENCE / FW: objednavka ¢. 1700000830
Importance: High

Dobry den,
zatim nemdm potvrzenou objedndvku a jelikoZ vedeme registr smluv, které musime dle zakona vést, potifebujeme od
Vas potvrzeni, Ze s objedndvkou souhlasite.



Prosim tedy o zaslani akceptace, jinak nebude moci objednavka probéhnout.
Moc dékuji a pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarska fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzeri

Tel.: +420 377 593 421

> e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html

From: Kotykova Gabriela

Sent: Friday, November 03, 2017 10:17 AM
To: 'info.emea@bio-techne.com'

Subject: objednavka ¢. 1700000830
Importance: High

Dobry den,

v pfiloze Vam zasilam objedndvku. Na fakture uvddéjte ¢islo objedndvky.

V pfipadé, Ze uvedené nebude, fakturu neuhradime. Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona & 340/2015 Sb.) bez
tohoto potvrzeni, nebude objedndvka ucinnd. Také Vds poZaddm o informaci, zda se stihne dodat a vyfakturovat do
konce roku 2017.

Dékuji za vyrizeni a preji pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarska fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

> e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html

Upozorreni:

Neni-li v této zpr&¥vyslove uvedeno jinak, ma tato E-mailova zprava nebogg|bhy pouze informativni charakter. Tato zprava jii pFilohy v Zadném ohledu Univerzitu Karlovu k
nicemu nezavazuji. Text této zpravy nebo jejitlolp neni navrhem na uz&ni smlouvy, ani/ietim p-ipadného navrhu na uzégani smlouvy, ani jinym pravnim jednaninmegajicim k
uzaveni jakékoliv smlouvy a nezakladé&gsmluvni odpaddnost Univerzity Karlovy.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail mgegincluding any attached files) is intended pufer informational purposes and does not représehinding agreement on the part of
Charles University. The text of this message amdtiachments cannot be considered as a proposairiolude a contract, nor the acceptance of a psapto conclude a contract, nor any
other legal act leading to concluding any contrawbr does it create any pre-contractual liability the part of Charles University.



