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Dobrý den paní Rabasová,
děkujeme za zaslanou objednávku. V příloze posílám zálohovou fakturu dle smlouvy (zašlu také na
efaktury@fzu.cz).
Co se týče termínu dodání, 1 ks kamery bude dodán do 4.12.2017, druhá kamera v tomto termínu
dodána nebude (dle smlouvy je termín dodání 12 týdnů), pro účely testování bude dodáno demo a
kamera bude dodána na začátku příštího roku.
 
S pozdravem
Kateřina Binková
+420 607 014 276
 
OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37
199 00 Praha 9
IČ: 02016770
DIČ: CZ02016770
 

-------- Forwarded Message --------
Subject:Objednávka MN9338

Date:Wed, 22 Nov 2017 08:21:43 +0000
From:Rabasová Tereza <Tereza.Rabasova@eli-beams.eu>

To:Miroslav Kořínek <korinek@optixs.cz>

Dobrý den,
 
na základě smlouvy s Vaší společností S17/164E Vám v příloze zasílám objednávku. Prosím o její
potvrzení.
 
Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE -
fáze 2, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na
elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s
mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
 
Níže zasílám také kontakt pro notifikační e - maily o doručení na oddělní logistiky: logistics@eli-
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Proforma invoice ZVFTE-0005-1718


23.11.2017
23.12.2017


Issue date:
Due date:


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI


Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
ELI Beamlines
Na Slovance 1999/2
18200  Praha
Czech Republic


Billing
address:


ID: 68378271, VAT: CZ68378271


Shipping address:


Destination:


IBAN: CZ78 0300 0000 0002 6906 0970
Bank account:


Var. sym.: 51718
Type:
Spec. sym.:


Form of payment: Bank transfer
Mode of transport:


Agreement no.:


Order: S17/218E


Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
ELI Beamlines
Na Slovance 1999/2
18200 Praha
Czech Republic


Contract: OBP0391/1718


SWIFT BIC: CEKOCZPP


Bank: Československá obchodní banka, a.s.
269060970 / 0300


ID: 02016770, VAT: CZ02016770,


OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37/9
19900  Praha
Czech Republic


+420 212 247 293


+420 607 014 276


www.optixs.czWeb:
Email:
Mobile:
Fax:
Phone:


Supplier:


Průmyslová 836
25241 Dolní Břežany
Czech Republic


Item description Quantity Unit Unit price Base amount [€] Total amount [€]VAT rate


ZYLA-4.2P-USB3-W 13 969,45 13 969,450,00


Performance of the Contract is for the purposes of a project financed from the Operational Program Research, Development and Education.
“Scientific grade cameras and spectrometers – Part B: Delivery of sCMOS scientific imaging camera”
Purchase contract no. S17/218E
Order no. 0017920361
Project no.  CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162,  ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - phase 2.


Total amount


Advanced payment 0,00


Remains to pay [€]


13 969,45


Stamp and signature


13 969,45


VAT recapitulation in Kč
Base amount 0% 355 801,89 0,00VAT 0%
Base amount 10% 0,00 0,00VAT 10%
Base amount 15% 0,00 0,00VAT 15%
Base amount 21% 0,00 0,00VAT 21%
Total amount 355 801,89 0,00


Registrováno u Městský soud v Praze pod číslem C 212818 / Registered at City Court in
Prague under n. 212818


Registration:


Ex.Rate 25.4700 CZK For 1 €


Printed by system ABRA FlexiBee.
Printed by: Kateřina Binková
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beams.eu
 
Upozorňuji, že veškeré zboží je třeba dodat do 4.12.2017.
 
Predem děkuji za vyrízení.
 
S pozdravem/
Regards
 
Ing. Tereza Rabasová
Procurement  specialist
 

 
ELI Beamlines Czech Republic
Tel.: +420 266 051396
Mobil:  +420 702 195 269
E-mail: tereza.rabasova@eli-beams.eu
www.eli-beams.eu
 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
 
Kontaktní adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI Beamlines
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Brežany
 
 

Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus. 
www.avast.com
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