[l

OBJEDNAVKA &. 1330/2017/DSH/O

DA

7

Odbératel Dodavatel
IC: 70890692 DIC: CZ70890692 1€: 28305043 DIC: CZ28305043
Moravskoslezsky kraj MT Legal s.r.0., advokatni kancelaF
28. fiina 2771/117 Jakubska 121/1
70218  Ostrava 60200  Brno

Vyfizuje: Vyfizuje:

Telefon: 595 622 448 ; Telefon:

Odbor:

Objednavame u Vas:

Poradenské ¢innosti v oblasti vefejného investovani budou spodivat v moZnostech nastaveni vypottovych nastrojli, a to nejen s
ohledem na specifika v zadavanych oblastech Moravskoslezského kraje, ale zejména s ohledem na moZnou zménu a vyhodnost
jednotlivych druhdl paliv (napfr. elektro, vodik, CNG apod.) a moZnou tpravu technickych hodnoticich kritérii (nastaveni
optimalniho poméru mezi vahou ceny avdhou kvality). Vechny tyto zmény budou do vypoétovych nastrojll vidy promitnuty
individualné pro kaZdou zaddvanou oblast.

Pfedmét zakazky bude jednim z podkladfi technické ¢asti zadévaci dokumentaceverejnych zakdzek s nazvem:

. +Vybér dopravce pro uzavieni smiouvy o vefejnych sluzbdch v piepravé cestujicich ve vefejné linkové osobni dopravé pfi
zajisténi dopravni obsluZnosti Moravskoslezskehokraje - oblast Vitkovsko"

. Vybér dopravce pro uzavieni smlouvy o vefejnych sluzbach v prepravé cestuijicich ve vefejné linkové osobni dopravé pfi
zajisténi dopravni obsluZnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bilovecko

. #Vybér dopravce pro uzavieni smlouvy o vefejnych sluzbdch v prepravé cestujicich ve verejné linkové osobni dopravé pii
zajisténi dopravni obsluZnosti Moravskoslezskeho kraje - oblast Opavsko )

. ybér dopravce pro uzavieni smlouvy o vefejnych sluzbach v pfepravée cestujicich ve vefejné linkové osobni dopravé pri
zajisténi dopravni obsluZnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hludinsko™

e LVybér dopravce pro uzavieni smlouvy o verejnych sluzbach v piepravé cestujicich ve vefejné linkové osobni dopravé pri
zajisténi dopravni obsluznosti Moravskoslezského kraje - oblast Bruntaisko

. Vybér dopravce pro uzavieni smlouvy o vefejnych sluZbach v pfepravé cestujicich ve vefejné linkové osobni dopravé pfi
zajisténi dopravni obsluZnosti Moravskoslezského kraje - oblast Krnovsko®

. Nybér dopravce pro uzavieni smlouvy o verejnych sluzbach v prepravé cestujicich ve vefejné linkove osobni dopraveé pri

Datum poZadovaného spinéni: 31.01.2018
Pfilohy:

UPOZORNENI: Uhrada faktury se provadi 14. kalendafni den od data doruceni faktury.

Povinnost zaplatit cenu je spinéna dnem odepsani pfisiudné Castky z Uctu objednatele.

Dodavatel prohlaSuje, 2e nenl obchodni spoleénosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm(, ve
znéni pozdéjsich predpist (Elen viady nebo vedouci jiného (stfedniho spravniho Gfadu, v jehoZ Cele neni ¢len viady), nebo jim ovlddand osoba vlastni podil
pFedstavuifcl alespofi 25% G&ast spoleénika v obchodni spolefnostl. Dodavatel beré na védomi, Ze pokud je uvedené prohiaeni nepravdivé, bude smiouva
povaZovana za neplatnou. ’

MAX. CENA CELKEM (vé. DPH) 127 776,00 K¢

Podrobnosti platby: Datum: T8 1L LUl MORAYSK 5L ZBRY

Na Gcet

Cislo vydajového (&tu MSK :  27-1650676349/0800







Bernatsky Pavel

Od: Okalova Silvie

Odeslano: 21. listopadu 2017 11:07

Komu: Objednavky

Predmét: FW: objednavka €. 1330/2017/DSH/O

Dobry den, nize zasilam potvrzeni pfijeti a akceptaci objednavky €. 1330/2017/DSH/O, dékuji SO

From: David Dvorak [mailto:dvorak@mi-legal.com]
Sent: Tuesday, November 21, 2017 11:02 AM

To: Jursova Gabriela <gabriela.jursova@msk.cz>
Subject: RE: objednavka ¢. 1330/2017/DSH/O

Dobry den pani Jursova,

dékujeme moc za objednavku, kterou timto potvrzuji.
S pozdravem

David Dvorak

From: Jursova Gabriela [mailto:gabriela.jursova@msk.cz]
Sent: Monday, November 20, 2017 2:17 PM

To: David Dvofék

Subject: FW: objednavka ¢. 1330/2017/DSH/O

Dobry den,

v pfiloze tohoto emailu Vam zasilam objednavku ¢. 1330/2017/DSH/O ve véci poskytovani poradenské Cinnosti v
oblasti vefejného investovani spocivajici v moZnostech nastaveni vypoctovych nastrojd pro oblasti Vitkovsko,
Bilovecko, Opavsko, Krnovsko, Bruntalsko a Rymarovsko.

Prosim o zaslani akceptace vySe uvedené objednavky ¢. 1330/2017/DSH/O.

Dékuji za spolupraci.

S pozdravem
Jursova
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