From: horsky.vudce@seznam.cz [mailto:horsky.vudce@seznam.cz]

Sent: Wednesday, November 15, 2017 10:48 AM

To: AT Penzion <peska.pavel@seznam.cz>; Cejnova Jana <Cejnova@GJS.cz>; Raska Jan
<RASKA@GJS.cz>; jan.raska@seznam.cz

Subject: Potvrzeni - Objednévka ubytovéni a stravy - lyZaFsky zajezd GJS Prerov

Dobry den,

na zakladé Vasi objednavky potvrzuji pobyt pro 51 osob , termin 18.-22.03. 2018,potvrzujeme
cenu véetné¢ DPH 167.978,- czk, z toho 47 osob platicich a 4 osoby vcetné Soféra autobusu
GRATIS.

Mite chybné uvedeno I¢o a Di¢, cervené jsem to opravil. Na zaklad¢ této potvrzovaci
komunikace Vam zasleme zalohovou fakturu se splatnosti dle Vasich pozadavk. Jakmile

penize dorazi bude reservace piijata jako zalohovana.

S pozdravem Pavel Peska

Dodavatel :

Nézev: Pension Tyrol

Sidlo: Hochkoenigstrasse 7, Maria Alm 5761, Austria
IC: 105/9113

DIC: ATU 61355116

kontaktni osoba: Pavel Peska

From: Cejnova Jana

Sent: Monday, November 13, 2017 11:15 AM

To: 'horsky.vudce@seznam.cz' <horsky.vudce@seznam.cz>; 'peska.pavel @seznam.cz'
<peska.pavel@seznam.cz>

Subject: Objednavka ubytovani a stravy - lyzaisky zajezd GJS Prerov

Objednédvame u Vas ubytovani s polopenzi pro 51 osob v terminu od 18. do 22. bifezna 2018.
Dohodnuta cena Cini celkem 167 978,- K¢ véetné DPH (platba za 47 osob, 4 osoby zdarma).

Prosime o potvrzeni objednavky a zaroven o uvedeni celkové ceny objednavky bez
DPH (z duvodu zadavani do Registru smluv).

Faktura¢ni udaje:
Gymnézium Jakuba Skody
Komenského 29

750 11 Pierov
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C. U8tu: XXXXXXXIXXXX

Dodavatel :

Néazev: Pension Tyrol

Sidlo: Hochkoenigstrasse 7, Maria Alm 5761, Austria
IC: 61355116

DIC: ATU 105/9113

kontaktni osoba: Pavel Peska

Dé&kujeme za vytizeni objednavky, s pozdravem
Jana Cejnova, sekretariat gymnazia
Gymnazium Jakuba Skody

Komenského 29

750 11 Prerov

Tel.c. 581 217 790



