Karlicka Irena

Od: Pospisil Filip

Odeslano: stfeda 15. listopadu 2017 14:24
Komu: Karlicka Irena

Pfedmét: FW: CN 166-2017Philips

Dobry den pani Karlicka,
posilam Vam potvrzeni ke zveiejnéni cenové nabidky.
S pozdravem,

Pospisil

From: Kloucek, Jan [mailto:jan.kloucek@philips.com]
Sent: Wednesday, November 15, 2017 2:14 PM

To: Pospisil Filip; PMS.Service (Functional Account)
Subject: RE: CN 166-2017Philips

Dobry den,
Potvrzuji pfijeti.
S pozdravem

Jan Kloucek

From: Pospisil Filip [mailto:filip.pospisil@ftn.cz]

Sent: Wednesday, November 15, 2017 2:03 PM

To: PMS.Service (Functional Account) <pms.service@philips.com>
Cc: Kloucek, Jan <jan.kloucek@philips.com>

Subject: CN 166-2017Philips

Importance: High

Dobry den,

posilam Vam odsouhlasenou cenovou nabidku 00300/166/2017 na opravu RTG ELEVA. Prosim o zaslani potvrzeni o
prijeti nabidky.
Souvisejici dafiové doklady smérujte na adresu faktura@ftn.cz Na fakturu vidy uvadéijte ¢islo nasi objednavky.

S pozdravem,

Filip PospiSil
oddéleni pfistrojové techniky

Thomayerova nemocnice
Videnska 800
140 59 Praha 4 ~ Kr¢

filip.pospisil@ftn.cz
tel:261 083 748
mobil:732 878 160




