Nikola Peterova, DiS.

Predmét: Potvrzeni objednavky ¢. 443 - Atalian

From: Ing. Jitka Majorova

Sent: Friday, November 10, 2017 9:06 AM
To: Nikola Peterova, DiS.

Subject: Potvrzeni objednavky ¢. 443 - Atalian

Ing. Jitka Majorova

referentka technické spravy majetku
odd. technické

Odbor sprdvy majetku

lipa
Mé&U Ceska Lipa
nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 286
mobil + 420 731 435 065

mail: majorova@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p

From: Karel RACAK [mailto:karel.racak@atalianworld.com]
Sent: Friday, November 10, 2017 9:04 AM

To: Ing. Jitka Majorova <MAJOROVA@mucl.cz>

Subject: RE: Objednavka €. 443 - Atalian

Dobry den,
Potvrzuji pijeti objednavky 443/2017/0SM/PS ve vy3i 250000,- s DPH .

Dékuji s pozdravem,

Karel RACAK
Operations Manager

T:
M: +420 725 145 444

ATALIAN Nakladni 3237

415 01 Teplice
www.atalian.cz
EUROPE-USA-ASIA-AFRICA

From: Ing. Jitka Majorova [mailto:MAJOROVA@mucl.cz]
Sent: Friday, November 10, 2017 8:43 AM

To: Karel RACAK <karel.racak@atalianworld.com>
Subject: FW: Objednavka ¢. 443 - Atalian




Pane Racaku,
V ptiloze Vam zasilam obj. €. 443. Zadam timto o potvrzeni pfijeti a jeji akceptaci.

S pozdravem

Ing. Jitka Majorovad

referentka technické sprdavy majetku
odd. technické

Odbor sprdvy majetku

lipa
MéU Ceska Lipa
nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 286
mobil + 420 731 435 065

mail: majorova@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p




