RE: Potvrzeni objednavky CZ

1z1

Predmét: RE: Potvrzeni objednavky CZ
Od: <order@genetica.cz>

Datum: 31.10.2017 15:41

Komu: <Jitka.Konakova@uhkt.cz>

Dobry den,
potvrzuji VasSi objednavku ¢. 172492, ktera ¢ini 95 752,43 K bez DPH.

S pozdravem

Petra Kovarova

E-mail: order@genetica.cz
GeneTiCA s.r.o.

Sluzeb 4

108 00 Praha 10

Tel.: +420 272 701 055
Fax: +420 272 653 241
www.GeneTiCA.cz

————— Original Message-----

From: konakova [mailto:Jitka.Konakova@uhkt.cz]
Sent: Tuesday, October 31, 2017 1:05 PM

To: order@genetica.cz

Subject: Re: Potvrzeni objednavky CZ

Dobry den,

timto zadam o akceptaci objednavky 172492 s uvedenim celkové ceny.
Fakturovana castka je 95 752,43 K bez DPH.

S pozdravem

Jitka Kondkova

Dne 16.10.2017 13:31, orderf@genetica.cz napsal:

01.11.2017 6:52



