Kotykova Gabriela

Od: Velaz, s.r.o. <info@velaz.cz>
Odeslano: 30. fijna 2017 11:48

Komu: Kotykova Gabriela

Predmét: RE: objednavka ¢. 1700000653

Dobry den pani Kotykova,

Dékujeme za Vasi objedndvku. Timto ji potvrzujeme. Prvni ¢ast pfivezeme tuto stfedu.
Pteji hezky den.

Petra Silberova

Ing. Petra Silberova, Ph.D.

Velaz, s.r.o.

Lysolajské udoli 15/53; 165 00 Praha 6
Czech Republic

www.velaz.cz

telefon: +420 724 549 217

e-mail: silberova@velaz

From: Kotykova Gabriela [mailto:Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz]
Sent: Monday, October 30, 2017 11:23 AM

To: Velaz, s.r.o. <info@velaz.cz>

Subject: FW: objednavka ¢. 1700000653

Importance: High

Dobry den,

zatim nemdm potvrzenou objedndvku viz pfiloha, jelikoZ se dostdvame nad ¢astku 50 tisic, musime evidovat i

s potvrzenim od Vas v registru smluv, proto Vas zadam o zaslani

potvrzeni s konecnou ¢astkou, Ze objednavku akceptujete, pokud toto potvrzeni neprobéhne, naslednd fakturace,
nebude moci probéhnout.

Dékuji za pochopeni a pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarska fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

X< e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html

From: Kotykova Gabriela

Sent: Tuesday, October 17, 2017 10:51 AM
To: 'Velaz, s. r. 0.

Subject: objednavka ¢. 1700000653
Importance: High



Dobry den,

v pfiloze Vam zasilam objedndvku. Na fakture uvddéjte ¢islo objedndvky.

V pfipadé, Ze uvedené nebude, fakturu neuhradime. Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona & 340/2015 Sb.) bez
tohoto potvrzeni, neni objedndvka ucinnd.

Jesté dotaz, zda se cena nenavysi nad 60 tisic?

Dékuji za vyrizeni a preji pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskad fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

< e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html

Upozorrni:

Neni-li v této zpr&¥vyslove uvedeno jinak, ma tato E-mailova zprava nebog#|bhy pouze informativni charakter. Tato zprava jii pFilohy v Zadném ohledu Univerzitu Karlovu k
nicemu nezavazuji. Text této zpravy nebo jejitlolp neni navrhem na uz&ni smlouvy, ani/ietim p-ipadného navrhu na uzgani smlouvy, ani jinym pravnim jednaninmeégajicim k
uzaveni jakékoliv smlouvy a nezakladégdsmluvni odp@dnost Univerzity Karlovy.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail mgsgincluding any attached files) is intended pufer informational purposes and does not représehinding agreement on the part of
Charles University. The text of this message amdttachments cannot be considered as a proposalriolude a contract, nor the acceptance of a psapto conclude a contract, nor any
other legal act leading to concluding any contrawbr does it create any pre-contractual liability the part of Charles University.



