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Jaňurová Ivana

Od: VAMEX, spol. s.r.o. <vamex@vamex.cz>

Odesláno: 18. října 2017 7:33

Komu: Jaňurová Ivana

Předmět: RE: obj.2171824965

Potvrzujeme příjem Vaší objednávky. 
II. Část   bude odeslána dnes tj. 18.10.2017. ( 216 ks   00692-00 ) 
Cena zboží je 22.680,- Kč bez DPH. 
 
Alena Charvátová 
VAMEX s.r.o. 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Jaňurová Ivana [mailto:Janurova.Ivana@fnbrno.cz]  
Sent: Tuesday, October 03, 2017 10:32 AM 
To: vamex@vamex.cz 
Subject: obj.2171824965 
 
 
______________________________ 
E-mail automatically created by the free PDFCreator www.pdfforge.org 
 
 
Dobrý den,  
 
prosím obratem o potvrzení přijetí objednávky (viz. příloha) s celkovou 
částkou k zaplacení ( registr smluv) zpět na tento mail 
(Janurova.Ivana@fnbrno.cz) . 
 
Děkuji 
 
S přáním pěkného dne 
 
Ivana Jaňurová 
Dokumentátorka ZM 
Nemocnice Bohunice 
Jihlavská 20 
Brno 
Tel.: +420 532 232 582 
 
 
 


