
Předmět: RE: Objednávka zboží

Od: Polednickova Jana <Jana.Polednickova@bmgrp.cz>

Datum: 23.10.2017 8:10

Komu: "'Jitka.Konakova@uhkt.cz'" <Jitka.Konakova@uhkt.cz>

Dobrý den,

Zasíláme akceptaci objednávky č. 172619 ze dne 20.10.2017.

Cena bez DPH: 179.000,- Kč
DPH 21%:   37.590,- Kč
Cena celkem: 216.590,- Kč

Zboží z této objednávky bude doručeno během úterý 24.10.2017.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

____________________________________

Jana Poledníčková
Customer Service Assistant

BIOMEDICA ČS, s.r.o.
Podnásepní 375/1
602 00 Brno
Czech Republic
T +420 545 214 915
M +420 602 563 612
F +420 545 573 242
jana.polednickova@bmgrp.cz
www.bmgrp.cz
____________________________________

IČO: 46342907 | DIČ: CZ46342907 | Bankovní spojení:1021018730/5500 Raiffeisenbank, 
a.s. | Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
52908
 
Tato zpráva může obsahovat zákonem chráněné či osobní informace a je určena pouze 
jejím adresátům.  V případě, že jste obdrželi tuto zprávu omylem, buďte prosím tak 
laskavi a informujte nás bezprostředně telefonicky či e-mailem o této skutečnosti a 
vymažte zprávu z Vašeho systému.
This e-mail may contain legally privileged information and is intended only for the 
addressees. If you have received this e-mail in error, kindly notify us immediately 
by telephone or e-mail and delete the message.
____________________________________

-----Original Message-----
From: Jitka Koňáková [mailto:Jitka.Konakova@uhkt.cz] 
Sent: Friday, October 20, 2017 1:00 PM
To: BMGRP CZ OBJEDNAVKY
Subject: Objednávka zboží

Dobrý den, 

    v příloze zasíláme objednávku zboží a prosíme o potvrzení této objednávky.
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Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky, kde bude vždy uvedeno číslo OBJEDNÁVKY.
Dále žádáme, aby v potvrzeném emailu, byla  uvedena celková cena včetně DPH.

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky a v elektronické podobě ji zašlete na 
adresu faktury@uhkt.cz.

Děkujeme.
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