
Objednti:vka c. 17155394 

Odberatcl : Ustav molekulami genetiky AV CR, v. v. i. 

Videnska I 083 

143 00 PRAHA 4 

TC: 68378050 

DIC: CZ68378050 

Konecny prijcrncc: 

BIOCEV (UMG AV CR) 
Priimyslova 595 
25250 Vestec 

Dodavatel: 

IC: 29019605 

JR Tech a.s. 

esvacily 37 

LITE 

PID: 

Smlouva: 

Cislo t'.tctu: 

PeneZ:ni ustav: 

DIC: CZ29019605 

Andresova Eva Di . 
Email : orders ai.img.cas.cz 

Platnost objednavky do: 

Misto dod, ni: BIO EV (UMG AV CR). Pn myslovii 595, 25250 Vestec 

Zpusob dopravy: 

Dodaci podminky: 

Zpr:iva pro dodavatele: 

Termin dodani: 

Fonna Uhrady: 

Tennin uhrady: 

Na fakturu vzdy uvadejte cislo objedo:ivky z hlavicky. 

DODEJTE: 
Polozkory rozpis: 

Polo~kll 

Mnobtvl MJ CcnJl/MJ bcz DPH 

sc1vis klimatizacc, vzducbotechniky a ch lazeni die rozpisu v 
p111oze 

die rarncovc smlouvy S/2016/043 
Celkem: 

Pfedpoklti.dana cena celkem (bez DPH): 

Datum schvaleni (spravcem rozpoctu): 20.10.201 7 

Vy tavil: Andresova Eva DiS . 

1,00 ks 267 9 12,00 

31.12.2017 

02.11.2017 
Pi'ikazem 

267 912,00 CZK 

267 912,00 CZK 

261 912,00 czKI 

V pi'fpadc, 2.c tato objcdnavka podJcha zvcicjneni prosti'ednictvim vei'ejneho registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb., obe smluvni 
strany souhlasi s jcjim uvei'cjnenim. 

Prof ~· Pavel Martasek, DrSc. 
Reditel BIOCEV 
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~~ Servis zarizeni klimatlzace, vzduchot:echniky a chlazeni I 267 912,00 Kc 
('-"- Are61 Blocev, PrC.myslova 595, 252 42 Vestec 

pozlce I specifikace m.j . lmnoz.I jednotkova cena I Celkem 

vrr 
12 v5eobecne prace na VTf hod 366 366,00 133 956,00 

-
Teplo a chi~ 

102 vseobecne instalaterske prace hod 366 366,00 133 956,00 

.· 



Eva Andresova 

Od: 
Odeslano: 
Ko mu: 
Predmet: 

-----Original Message----

Eva Andresova <eva.andresova@img.cas.cz> 
23. rijna 2017 14:21 
eva.andresova@biocev.eu 
FW: objednavka BIOCEV 

From: Simona Osvaldova [mai lto:simona.osvaldova@jrtech.cz] 
Sent: Monday, October 23, 2017 2:20 PM 
To: eva.andresova@img.cas.cz 
Subject: RE: objednavka BIOCEV 

Dob,.Y den, 

dekuji a potvrzuji prijeti objednavky. 

Preji pekny den 
S pozdravem 

Simona Osva ldova 
tel. 775 568 595 

JR Tech, a.s. 
Nesvacily 37, 267 27 
ICO: 29019605 DIC: CZ29019605 
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