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Novotná Markéta

Předmět: FW: objednávka -elektromechanický zvedák

 
 
From: Jiří Mejzlík [mailto:jiri.mejzlik@auta-zvedaky.com]  
Sent: Tuesday, October 24, 2017 1:10 PM 
To: Romanová Hana <hana.romanova@ukzuz.cz> 
Subject: Re: objednávka -elektromechanický zvedák 
 
Dobrý den,  

děkuji za objednávku. Na termín realizace se spojím s panem Koláčkem. 

S pozdravem a přáním krásného dne 
Lenka Konečná  
 
 
 
--- 
auta-zvedaky.com 
9.května 251/11 
674 01 Třebíč 
 
Fakturační adresa: 
 
Jiří Mejzlík 
Loukovice 15 
675 22 Stařeč 
Česká Republika 
 
IČO: 48887528 
DIČ: CZ6608161681 

 
Dne 24. října 2017 10:59 Romanová Hana <hana.romanova@ukzuz.cz> napsal(a): 

Vážení, 

  

v příloze Vám posíláme naši závaznou objednávku č. OB9001117077 na dodávku a montáž elektromechanického zvedáku, 
která vychází z Vaší cenové nabídky ze dne 10. 10. 2017.    

Prosím Vás o zpětnou akceptaci naší objednávky. 

Děkuji. 

  

S přáním pěkného dne 

Hana Romanová 

---------------------------------------------- 
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Hana Romanová 

rozpočtář 

Sekce ekonomická a správní, oddělení rozpočtu 

  

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 

organizační složka státu 

Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

tel:       + 420 543 548 377 

gsm:    + 420 737 267 504 

   

hana.romanova@ukzuz.cz  

www.ukzuz.cz 

  

  

  

  

From: Romanová Hana  
Sent: Tuesday, October 24, 2017 10:52 AM 
To: Romanová Hana <hana.romanova@ukzuz.cz> 
Subject: Tisk dodavatelské objednávky S11 - 10. 2017 

  

Tisková sestava je v přiloženém souboru ve formátu PDF  

 


