Nikola Peterova, DiS.

Predmét: Potvrzeni objednavky ¢&. 400 - Zivec - tabule - park

From: Bc. Jifi Jelinek, DiS., MBA

Sent: Wednesday, October 18, 2017 2:20 PM

To: Nikola Peterova, DiS.

Subject: Potvrzeni objednévky &. 400 - Zivec - tabule - Jelinek

Posilam souhlas p. Zivce, k objedndvce 400/2017. Dik J.
Dékuji, s pozdravem

Bc. Jiri Jelinek, DiS., MBA
vedouci odd. technického
méstsky energetik

Odbor sprdvy majetku

lipa
MeéU Ceska Lipa
nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 121
mobil + 420 723 610 207

mail: jelinek@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p

From: Rudolf Zivec [mailto:ruda@prodeus.cz]
Sent: Wednesday, October 18, 2017 2:19 PM
To: Bc. Jifi Jelinek, DiS., MBA <jelinek@mucl.cz>
Subject: Re: upraveno

Objdnavka dosla v pofadku souhlasime
s pozdravem

r.zivec

www.prodeus.cz

Dne 18.10.2017 v 12:27 Bc. Jiti Jelinek, DiS., MBA napsal(a):

Dobry den pane Zivec,

zasilam objednavku na vyrobu 3 ks infotabuli. Na podrobnostech se jesté domluvime. Prosim do
mailu odpovéd, Ze s objednavkou souhlasite....a mizZete zadit, at to stihneme v listopadu
zabetonovat.

Dékuji, s pozdravem

Bc. Jiti Jelinek, DiS., MBA
vedouci odd. technického
méstsky energetik

Odbor sprdvy majetku




lipa
Mé&U Ceska Lipa
nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 121
mobil + 420 723 610 207

mail: jelinek@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p

From: Rudolf Zivec [mailto:ruda@prodeus.cz]
Sent: Wednesday, October 11, 2017 11:04 AM
To: Bc. Jifi Jelinek, DiS. <jelinek@mucl.cz>
Subject: upraveno

Dne 11.10.2017 v 10:57 Bc. Jiti Jelinek, DiS. napsal(a):
25.032,-K¢ s DPH

Rudolf Zivec
www.prodeus.cz
WWW.1l-noviny.cz
603 467949

Rudolf Zivec
www.prodeus.cz

www.l-noviny.cz

603 467949



