
From: HABR Trutnov [mailto:info@habrtrutnov.cz]  
Sent: Wednesday, October 18, 2017 1:57 PM 
To: 'Evžen Mrázek' 
Subject: RE: OPRAVA, DODÁVKA, MONTÁŽ BLESKOSVODU - ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD - 
Budova školy Kovářská 3, Praha 9 
 
Dobrý den, 
 
V příloze posíláme fakturu a výkaz práce na akci Budova školy Kovářská 3, Praha 9.  
 
Originály FA, revizi bleskosvodu po opravě včetně výkresové dokumentace skutečné provedení 
dovezu asi v úterý příští týden 24.10. 2017. 
 
S pozdravem 
  
Stanislav Sedláček 
  
Sdružení HABR Trutnov 
Stanislav Sedláček 
Šeříková 616, 541 02 Trutnov 4, CZECH REPUBLIC 
tel.: +420 603 162 400,  fax: +420 499 733 262 
IČ:11108576, DIČ:CZ5804122313 
e-mail: info@habrtrutnov.cz 
 

 
From: Evžen Mrázek [mailto:evzen.mrazek@ssuar.cz]  
Sent: Thursday, September 14, 2017 1:16 PM 
To: HABR Trutnov 
Subject: FW: OPRAVA, DODÁVKA, MONTÁŽ BLESKOSVODU - ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD - 
Budova školy Kovářská 3, Praha 9 
 
 
 
Evžen Mrázek 
el.revizní technik 
Mistr údržby 
Tel:  606 081 831 
 
Střední škola umělecká a řemeslná 
Nový Zlíchov 1, 150 00  Praha 5 
IČO: 148912632 
 
From: Evžen Mrázek [mailto:evzen.mrazek@ssuar.cz]  
Sent: Thursday, September 14, 2017 11:43 AM 
To: 'Evžen Mrázek' 
Subject: RE: OPRAVA, DODÁVKA, MONTÁŽ BLESKOSVODU - ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD - 
Budova školy Kovářská 3, Praha 9 
 
Dobrý den , souhlasíme s Vaším návrhem a celkové ceny za dílo 
Prosím o odpověď, kdy tato práce bude provedena. 
S pozdravem 
 
Evžen Mrázek 
el.revizní technik 
Mistr údržby 
Tel:  606 081 831 



 
Střední škola umělecká a řemeslná 
Nový Zlíchov 1, 150 00  Praha 5 
IČO: 148912632 
 
From: Evžen Mrázek [mailto:evzen.mrazek@ssuar.cz]  
Sent: Monday, August 14, 2017 12:19 PM 
To: 'HABR Trutnov' 
Subject: RE: OPRAVA, DODÁVKA, MONTÁŽ BLESKOSVODU - ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD - 
Budova školy Kovářská 3, Praha 9 
 
Dobrý den – jen připomínka 
 
Evžen Mrázek 
el.revizní technik 
Mistr údržby 
Tel:  606 081 831 
 
Střední škola umělecká a řemeslná 
Nový Zlíchov 1, 150 00  Praha 5 
IČO: 148912632 
 
From: HABR Trutnov [mailto:info@habrtrutnov.cz]  
Sent: Friday, June 30, 2017 1:31 PM 
To: 'Evžen Mrázek' 
Subject: OPRAVA, DODÁVKA, MONTÁŽ BLESKOSVODU - ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD - Budova 
školy Kovářská 3, Praha 9 
Importance: High 
 
 
Dobrý den, 
 

Na objektu budovi Střední školy umělecké a řemeslné, Kovářská 3, Praha 9 
bude provedena oprava stávajícího bleskosvodu – odstranění revizních závad 
z revize č. 13/2016, dle ČSN 341390 a dle doporučení normy ČSN EN 62305 a 
následně bude vypracována výkresová dokumentace dokumetace skutečného 
provedení a vystavení revizní zprávy bleskosvodu po opravě. 

 
Stávající jímací soustava  bude řádně vyrovnána, upevněna a doplněna o 

jímací vedení a upevňovací materiál. Jímací vedení bude doplněno o 8 ks 
pomocných jímačů instalovaných na okraji střechy , o tyčové jímače 3m a 2,5m 
instalované na komínech objektu a o 3 ks tyčových jímačů 1,5m instalovaných u 
kovových komínků a se 7 strojenými a náhodnými svody na zemnící soustavu. Nové 
doplněné jímací vedení bude instalováno z AlMgSi drátu 8mm. Spojovací a 
upevňovací materiál bude v provedení FeZn, plast, nerez a slitin Al. Kovové hmoty 
na střeše budou vodivě připojeny na jímací vedení a opatřeny jímači tak, aby byly 
všechna zařízení na střeše v ochranném prostoru vhodných jímačů.  

Zemniče a uzemnění bude opraveno tak, aby zemní odpor a provedení 
odpovídalo příslušné normě. 

 
 
Oprava, dodávka a montáž jímacího vedení AlMgSi                  cca 175m 



            Oprava, dodávka a montáž uzemnění včetně zemních prací     cca   60m         
         

 
CELKOVÁ CENA ZA OPRAVU, DODÁVKU, MONTÁŽ A REVIZI – 

BLESKOSVODU VČETNĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE – 58.739,- K č bez DPH. 
 
Materiál a montáž                                                                              

     53.654,-          
Výkresová dokumentace skute čného provedení                           2.560,- 
Revize bleskosvodu po oprav ě                                                           2.525,- 
 

            
            Po odsouhlasení celkové ceny za dílo a vystavení ob jednávky Vám bude 
předložena cenová kalkulace s množstvím a s jednotkov ými cenami prací,  

úkon ů, materiálu a atd.  
 

Po dokon čení díla bude vystavena faktura na základ ě jednotlivých 
jednotkových cen a skute čně provedených prací do maximální výše ceny shora 
uvedené. 
 
            Záruka na provedené dílo je 60 m ěsíců od p ředání objednateli . 
 
            
S pozdravem 
  
Stanislav Sedláček 
  
Sdružení HABR Trutnov 
Stanislav Sedláček 
Šeříková 616, 541 02 Trutnov 4, CZECH REPUBLIC 
tel.: +420 603 162 400,  fax: +420 499 733 262 
IČ:11108576, DIČ:CZ5804122313 
e-mail: info@habrtrutnov.cz 
 
 


