
Klementová Jaroslava 

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Předmět: 

Přílohy: 

Dobrý den, 

Blanka Žůrková 
18. října 2017 9:03

FW: objednávka PC 
objednávka_HP290G1- 8ks.xls 

v příloze objednávka na PC za 96 667,-. Prosím o navedení do registru smluv. Stačí to v téhle formě, nebo mám ještě 
něco dodat. 

Děkuji za odpověď 

S pozdravem 

Ing. Blanka žOrková 
technický pracovník 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
územní odbor Opava 

,,Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknouti Šetřeme naše životní prostředí!" 

From: Poledník Tomáš 
Sent: Wednesday, October 18, 2017 6:57 AM 
To: Blanka Žůrková 
Subject: RE: objednávka PC 

Hezké odpoledne přeji a zdravím. Potvrzuji objednávku z přílohy. 

Tomáš Poledník 
Senior sales manager 

www.exasoft.cz 

ExaSoft Holding a.s. 
Rudé armády 651/19 a 
733 01 Karviná - Hranice 

exasšft.cz 
�e okolo počitačú a elektra 

IT ŘEŠENÍ PRO FIRMY 

From: Blanka Žůrková 
Sent: Tuesday, October 17, 2017 2:17 PM 
To: Poledník Tomáš 
Subject: objednávka PC 
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Vážený pane Poledníku, 

na základě Vaší nabídky č. 1117145568 ze dne 2.10.2017 objednávám 8 ks PC 290Gl MT s prodlouženou zárukou. 
Objednávka viz příloha. 

Žádám o zaslání akceptace objednávky. 

Děkuji 

S přátelským pozdravem 

Ing. Blanka ŽOrková 
technický pracovník 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
územní odbor Opava 

,,Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! šetřeme naše životní prostředí!" 

____ Informace od ESET Endpoint Security, verze detekcniho jadra 16256 (20171017) ___ _ 

Tuto zpravu proveril ESET Endpoint Security. 

http://www.eset.cz 
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