Od:

Komu:

Predmet: RE: OBJ - 3610000839 patek
Datum: 13. rijna 2017 15:15:07
Prilohy: image002.png

Potvrzeni objednavky JIR.pdf

Vazena pani,
Potvrzuji timto objedndvku na Skoleni JIR pro 11 Ucastniku, termin bude upresnen.
Preji hezky den

Se srdecnym pozdravem

Software Defined Everything | Cloud Strategies | Security Challenges | GDPR

VIRTUALIZATION

FORUM 2017

Spisova znacka: B.2434 vedena u Krajského soudu v Ostrave

Smlouvy ci jejich zmeny jsou spolecnosti Arrow ECS, a.s. uzavirany v pisemné forme nebo podle
prislusnych V8eobecnych podminek spolecnosti Arrow ECS, a.s a pouze pokud jsou dohodnuty
vSechny nalezitosti. VSeobecné podminky, za nichz Arrow ECS, a.s. pristupuje k jednani o smlouve a
jakymi se ridi, jsou dostupné na http://www.arrowecs.cz

From:

Sent: Friday, October 13, 2017 2:18 PM
To:

Subject: [External] OBJ - 3610000839

Dobry den,


https://www.linkedin.com/showcase/17963810
http://www.arrowecs.cz/





Narodni agentura pro

75’* komunikaéni a informaéni technologie, s.p.
g NAI( IT Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vr$ovice

IC 04767543
DIC CZ04767543
Zapsano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze,

spisova znacka A 77322
: 7 Arrow ECS, a.s.
Objednavka Tvorkovskych 5
e e g 709 00 Ostrava - Marianské Hory a Hulvaky
isloObjednavky/datum ’
3610000839 / 09.10.2017 %C ggg?gzggm

Kontaktni osoba/Telefon

Machytka Ivo / +420234066526

Podle v8eobecné platnych ustanoveni obchodniho zakoniku
a za ujednani uvedenych v pifloze této objednavky objednavame

uVas s dodaci lhatou:  15.12.2017
Vase &islo: 31591

Adresa dodavky:
Sklad feditelstvi Praha
Kodariska 1441/46
101 00 Praha 10

Pol. Material Oznadeni
Objedn.mnoz Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH
00010 6184800023 Skoleni odborna ostatni
11 Jedn.vyk. 22.500,00 247.500,00

Skoleni: Junos Intermediate Routing, po&et Gidastnik{: 11, pfedbézZny termin:
14.-15.12.2017

Uc&astnici:

- Jifi Grill

- Vaclav Mare$

- Vit Koutny

- Tomas$ Kratky

- Jakub Dohnal

- Lukas Kupka

- Stepan Hujer

- Jifi Landrichter

- Lenka Muhlbergerova

- Jifi Pech

- Richard Syrovatka

Email na ucastniky je ve tvaru: jmeno.prijmeni@nakit.cz

Celkova hodnota CZK 247.500,00
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.. _Narodni agentura pro .
komunikacni a informacni technologie, s.p.
NAIIT  kodaiska 144148, 101 00 Praha 10 - Vsovice
IC 04767543

DIC CZ04767543
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Mé&stského soudu v Praze,

spisova znacka A 77322
Arrow ECS, a.s. CisloObjednavky/datum
Tvorkovskych 5 3610000839/ 09.10.2017

709 00 Ostrava - Marianské Hory a Hulvaky

Qdvol.ke kontrak. 5700000739
Cislo smlouvy  Cenovy prizkum 113/2017
Splatnost faktury dle smiouvy je 30 dnd.

Cenu uvedte na potvrzeni objednavky. Cislo objednavky uvedte jako referenci na faktuie.
Faktury zasilejte na korespondenéni adresu: Narodni agentura pro komunikaéni a informaé&ni
technologie, s.p. skenovaci centrum, Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vr§ovice, nebo
v elektronické formé na adresu: faktury@nakit.cz, dle podminek stanovenychve smlouvé.

V pfipadé, Ze dodavatel spliiuje podminku § 81 odst. 2 pism. b) zakona &. 435/2004 Sb., o
zamestnanosti (zaméstnavani ZTP), je povinen tuto skutednost oznamit v ramci kazdého
vystaveného dafiového dokladu.

V pfipadé, Ze pinéni dle této objednavky/smlouvy bude podiéhat dafiovému reZimu podle § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni, Narodni agentura pro komunika&ni a
informacni technologie, s.p. prohladuje, Ze je platcem dané z pfidané hodnoty a Ze &innosti,
které jsou pfedmétem této objednavky/smlouvy pouZije pro svou ekonomickou &innost.

Vzhledem k povinnosti uvefejiiovat veskeré smlouvy v hodnoté& nad 50 tis. K& bez DPH v
Registru smluv vyplyvajici ze zakona &. 340/2015 Sb., Vas zadame o potvrzeni objednavky, a
to nejlépe zaslanim skenu objednavky podepsané za Vasi stranu osobou k tomu
opravnénou tak, aby bylo prokazatelné uzavieni smluvniho vztahu. Uvefejnéni v souladu se
zakonem zajisti odberatel - Narodni agentura pro komunika&ni a informaé&ni technologie, s.p.
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Razitko a podpis Hodatatale? 042 Razitko a podpis odbératele:

Narodni agentura pro kom'unikacm
a informaéni technologie, s. p.

sk 10 - Vriovice
Kodanska 1441746, 101 00 f’raha
iC: 04767543, DIC: CZ04767543

tel.: +420 234 066 500, info@nakit.cz
www.nakit.cz
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7a4dam Vas o potvrzeni priloZzené objednavky viz text nize.
Dekuji s pozdravem

From:

Sent: Monday, October 9, 2017 2:20 PM
To:

Cc:

Subject: OBJ - 3610000839

Dobry den,
prilohou Vam zasilam vySe uvedenou objedndvku.

Vzhledem k povinnosti uverejnovat veskeré smlouvy v hodnote nad 50 tis. Kc bez DPH v Registru
smluv vyplyvajici ze zakona c. 340/2015 Sb.,

Vas zadame o potvrzeni objednavky, a to nejlépe zaslanim skenu objednavky podepsané za
Vasi stranu osobou k tomu opravnenou tak,

aby bylo prokazatelné uzavreni smluvniho vztahu.

Uverejneni v souladu se zdkonem zajisti objednatel - Narodni agentura pro komunikacni a
informacni technologie, s.p.

S pozdravem a pranim prijemného dne

) NAKIT

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p.
Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — VrSovice, Ceska republika
www.nakit.cz

Obsah této zpravy mé vylucne komunikacni charakter. Nepredstavuje navrh na uzavreni
smlouvy ci na jeji zmenu ani prijeti pripadného navrhu. Upozornujeme, Ze uzavreni
smlouvy, stejne jako zavazné prijeti navrhu na uzavreni, zmenu nebo zruseni smlouvy,
podléha vicestupnovému schvalovani. Tento e-mail a k nemu pripojené dokumenty mohou
byt duverné a jsou urceny pouze jeho adresatum. Nejste-li adresatem, informujte nés, a
obsah i s prilohami a kopiemi vymazte ze svého systému, jelikoz uziti je prisne zakéazano.

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither
represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract
proposal. We call your attention to the fact that the conclusion of a contract as well as the


https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nakit.cz%2F&data=02%7C01%7Cveronika.foltynova%40arrow.com%7C52d8d0f39e464ac3de1b08d51234bc36%7C0beb0c359cbb4feb99e5589e415c7944%7C1%7C0%7C636434940168722771&sdata=aoZXeNWV%2FZZ6Xj%2FWfNhHP%2FhSAYV%2Bf8kaMZR28oqbFfc%3D&reserved=0

binding acceptance of a proposal for a contract conclusion, amendment or cancellation is
subject to a multi-level approval. This electronic message including attached files thereto
are intended solely for the named addressees and may be legally privileged or confidential.
If you have received this electronic mail message in error, please advise us and delete it,
including all copies and enclosures transmitted therewith, out of your system immediately.
If you are not the intended addressee, the use of this electronic mail message is prohibited.



