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Kubíková Veronika

Předmět: FW: Objednávka opravy AUS-škodní událost
Přílohy: OBJP 23_17 objednávka opravy AUS.pdf

 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: Automatulka‐servis []  
Sent: Tuesday, October 10, 2017 2:31 PM 
To: Rendlová Šárka < > 
Subject: Re: Objednávka opravy AUS‐škodní událost 
 
Dobrý den slečno Rendlová! 
Akceptuji Vaši objednávku číslo: P2017023 na opravu vozidla Kia Ceed SW r.z. 2AN 4995 po pojistné události. 
Přeji hezký den! 
 
S pozdravem, 
 
 
‐‐ 
Milan Švantner 
Auto Matulka, s.r.o 
Nerudova 2009/43 
vedoucí servisu 
tel.: xxx xxx xxx 
mob.: xxx xxx xxx 
 
 
 

From: Rendlová Šárka  
Sent: Tuesday, October 10, 2017 2:24 PM 
To: 'automatulka.servis@automatulka.eu' <> 
Subject: Objednávka opravy AUS‐škodní událost 
 
Dobrý den, 
v příloze Vám zasílám naši objednávku na provedení opravy škodní události automobilu Kia Cee´d SPZ: 2AN 4995. 
Celková cena opravy je 79.692 Kč vč. DPH. 
Jelikož se jedná o objednávku v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
zveřejněna v Registru smluv (ISRS). Žádám Vás o písemnou akceptaci objednávky (nejlépe odpovědí na tento e‐mail), 
aby mohla být v tomto registru smluv zveřejněna.  
Děkuji 
S pozdravem 
 

Ing. Šárka Rendlová 
referentka majetku 

 
Plzeňský inspektorát 
Koperníkova 26, 301 00  Plzeň 
tel.: +420 xxx xxx xxx 
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mobil: +420 xxx xxx xxx 
www.csicr.cz 
 
 


