
m  MOTOL

Objednatel:
Fakultní nemocnice v Motole 
Odbor služeb
V Úvalu 84,150 06 Praha 5 
IČ: 00064203 
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:
ASIANA, spol. s.r.o. 
Velflíkova 8, 160 00 Praha 6 
IČ: 49704362 
DIČ: CZ 49704362

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM 
V Praze, dne 2.10. 2017

Vše: Objednávka č. 5290023/17
Letenky Senegal 
úhrada z NS: 8155/09, MEDEVAC

Dobrý den,

na základě předchozího jednání, objednáváme u vás 4 letenky na jména:

1 2 2 5  1 4 1 5  
1 6 2 0  2 0 0 5  
2 3 1 0  0 5 5 0 + 1  
0 7 2 0  0 9 0 0

CENA J E  3 1 0 1 2

[1 A ? r  ■  i n  180C T  3 PRGCDG HK1 
AF 1 M ]  I  180C T  3 CDGDKR HK1 
AF J W j  2 80C T  6 DKRCDG HK1 

Lf a f E B B  1  2 90C T 7 CDGPRG HK1

Cena a dodací [oodmínky:
Celková cena zakázky: 124 048,- Kč vč. DPH 
Způsob převzetí: e-maílem

Děkuji.

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.
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RE: RE: RE: Cesta do Thies

Komu:
 

Odesláno:03.10.2017 17:23 
Skrýt podrobnosti
Od: 
Komu: 

Dobry den,
Potvrzuji přijeti objednávky 5290023/17 a za pozdní platbu nebudeme účtovat zadně penále.

letenky - supervisor Můstek 

Letuska.cz
ASIANA, spol. s r. o. 
pobočka
Václavské náměstí střed, vestibul stanice metra Můstek, 
110 00 Praha 1

Letuška je tu pro vás každý den od 8 do 20 hodin. 
Otázky k zavazadlům nebo jiný dotaz? Napište e-mai! 

Pokud jste letenku rezervovali online a potřebujete změnu, 
ozvěte se prosím na

íefti s k o .«

From: 
Sent: Tuesday, October 03, 2017 3:02 PM
To: '
Subject: RE: RE: RE: Cesta do Thies

Dobry den,
letenky i fakturu uz byste mela mit v mailu a za pozdní platbu nebudeme účtovat zadně penále. 

Diky

From:
Sent: Tuesday, October 03, 2017 12:01 PM 
To:
Cc:
Subject: Re: RE: RE: Cesta do Thies

Dobrý den,

MVČR odsouhlasilo dražší variantu v příloze posílám objednávku, poprosím o větu se zmínkou o 
splatnosti/nebudete účtovat penále a tentokrát tam prosím zahrňte i potvrzení objednávky- musíme doložit,

 4.10.2017

mechurova71666
FN Motol


