Predmeét: FW: [Fwd: RE: Objednavka UFA na 2017 - ZZ73950 - oprava]
Prilohy: 2273950 renewal 2017 offer new.xls

Original Message
Subject: RE: Objednavka UFA na 2017 - ZZ73950 - oprava
From: "Vladimir Cerny"
Date: Fri, September 23,2016 3:14 pm
To: "Jana Fialova"
Cc:  "Stepan Petrus"

Lucie Zelni¢kov

"Eva Zon"

Vazena pani Fialova,

dekujeme Vam za Vasi objednavku, kterou vyridime a fakturu Vam zasleme co nejdrive.
Celkova suma za casopisy AGU/WILEY: 315.587,76 CZK + DPH

Celkova suma za ostatni 3 casopisy: 37.069,90 + DPH

Dekuji Vam predem za odpoved a preji prijemny vikend, V. Cerny

Vladimir Cerny

Customer Service
EBSCO GmbH, Vienna
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