Smlouva ¢. 702026

Dodavatel: KNAP stavebni prdce s.r.o., IC: 02019141
Objednatel: Jandckova konzervator v Ostraveé, IC: 00602078

From: Kahdnkovd Romana <romana.kahankova@jko.cz
Sent: Tuesday, March 10, 2026 1:47 PM

To: i.knap@seznam.cz
Subject: Objedndvka praci - smlouva ¢. 702026

Vazeny pane Knape,

dékuji za nabidky a potvrzuji timto jejich pfijeti. Povazujte tuto zprdvu za souhlas s uzavienim
smlouvy o dilo €. 702026 na provedeni praci, jejichZ rozsah je uveden v ptilohach 1-3.

Termin dodani praci:

- oprava a Uprava radiator( vC. souvisejicich praci v kancelafi ¢. 113 (studijni oddéleni, v CN
uvedeno jako ¢. 114) a kabinetu ¢. 405 dne 2.4.2026,

- oprava a Uprava kanaliza¢ni vpusti v atriu v¢. souvisejicich praci dne 22.-30.6.2026.

Cena celkem nepiekroci ¢astku 67.200,- K¢ + DPH.

Do registru smluv zada Janackova konzervatof v Ostravé bezodkladné.
Faktury prosim poslete e-mailem po dodani jednotlivych praci.

Dékuji za vyfizeni a preji pékny den

Romana Kahankova

zastupkyné feditele

vedouci pravné-ekonomického useku

Janackova konzervator v Ostravé, prispévkova organizace
Ceskobratrska 958/40, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078

From: : i.knap @seznam.cz

Sent: Thursday, March 5, 2026 4:00 PM

To: Kahdnkova Romana <romana.kahankova@jko.cz
Subject: Cenové nabidky

Dobry den,
v pfiloze posildam cenové nabidky na Vami poZzadované préce v budové Janackovy konzervatore.

S pozdravem

Ivan Knap
KNAP stavebni prace s.r.o.
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