Kubikova Veronika

Predmét: FW: akceptace objednavky G2017209 - Caleum

From: Pavel Srytr []

Sent: Tuesday, September 19, 2017 11:31 AM
To: Nebrenska Lenka < >

Subject: RE: akceptace objednavky G2017209

Dobry den,

dékuji za zaslani objednavky a potvrzuji jeji prijeti a timto ji i akceptujeme.

S pranim hezkého dne

Pavel Srytr
Project manager
gsm: +420 724 738 088

email:

Caleum
Caleum a.s., Italska 438, 130 00 Praha 3

From: Nebfenskd Lenka [mailto:]

Sent: Tuesday, September 19, 2017 11:08 AM
To:

Subject: akceptace objedndvky G2017209

pro: Caleum a.s., Na Pankraci 129/1724, 140 00 Praha 4
Dobry den,
v pfiloze zasildame objednavku G2017209 na pronajem licence k provozovani video konferencnich sluzeb (Smlouva o

poskytovani sluzeb CS1G-3657/17-G42. (Celkova cena 204 732,- K& véetné DPH)

Dulezité: Prosim o pisemnou akceptaci této objednavky (nejlépe odpovédi na tento mail) vzhledem k tomu, Ze jeji
cena prevysuje 50 000,00 bez DPH a €SI je povinna ze zdkona tuto akci zverejnit v registru smluv.

S pozdravem

Lenka Nebrenska
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