L.Libichova

Od: lvana Adensamova <adensamova@vakuum-servis.cz>
Odeslano: 5. ¢ervna 2017 14:17

Komu: 'L.Libichova'

Predmét: RE: 21.17610611 Vakuum servis

Prilohy: FW: oprava Hipace80 (5,43 kB)

Dobry den pani Libichova,

Dékujeme za Vasi vyse uvedenou objednavku. Oprava je$té neni dokonéena, vyvévu posilame vyrobci na vyvazeni
rotoru. K této akci probéhla komunikace mezi panem Vondrackem z FZU a panem Vaskem, vedoucim servisu v nasi
firmé (viz emaily v pfiloze).

Fakturu tedy vystavime po uskutecnéni opravy.

Dékuji za pochopeni.
Pékny den
lvana Adensamova
~-Vakuum servis s.r.o.
Hasiéska 2643
756 61 Roznov pod Radhostem

T..+420 571 843 971
M.: +420 733 746 389
E.- adensamova@vakuum-servis.cz

From: L.Libichova [mailto:libich@fzu.cz]
Sent: Monday, June 05, 2017 12:45 PM
To: office@vakuum-servis.cz

Subject: FW: 21.17610611 Vakuum servis

Dobry den,

Toto objednévka uZ byla srealizovana, tak prosim uz jen fakturu.
Dékuiji.

S pozdravem

Lucie Libichovad

Odd. ndkupu

Fyzikalni ustav AV CR V.V.1.
Na Slovance 1999/2
18221 Praha 8

Tel: 266052115

Email: libich@fzu.cz

@F yzikalni ustav

Akademie vad C¢R. v.v. [.

From: L.Libichové [mailto:libich@fzu.cz]
Sent: Friday, June 2, 2017 10:48 AM
To: 'office@vakuum-servis.cz'

Subject: 21.17610611 Vakuum servis

Dobry den,



