
Měna objednávky: CZK

______________________________________________________________________________________________________

Text Množství      Jedn.cena     Celk.vč.DPH

______________________________________________________________________________________________________

nákup SW +  školení              1,00 KS     72.324,12       72.324,12

nákup SW RT ToolBox3 Standard - Robot Programming/Simulat ion SW, Win 10/11, 1 licence +

školení pro zaměstnance UVI v rozsahu dvou dnů (termín dle domluvy) - školení programování a

nastavování průmyslových robotů pomocí RT Toolbox3 Standard.

místo školení: Vavrečkova 5669 Zlín - budova U15 LCFT

kontaktní osoba: 

______________________________________________________________________________________________________

Celková hodnota objednávky:        72.324,12

Schvaluje: Podpis: _________________________

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

______________________________________________________________________________________________________

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:

- přesnou celou naši fakturační adresu

- číslo objednávky
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Objednávka č.  4020001830    Ze dne  28.01.2026

Odběratel-fakturační adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Vavrečkova 5669

760 01  Zlín

IČ: 70883521   DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Vavrečkova 5669

760 01  Zlín

Termín dodání  28.01.2026

Vyřizuje Ekonom FT

Telefon +

E-mail

Fax

E-mail pro el.zasílání faktur:   fakturace@utb.cz

Dodavatel

AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.

Kafkova 1853/3

702 00 Ostrava

Česká republika

IČ: 42868017  DIČ: CZ42868017

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín
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-----Original Message----- 
From: @accs.cz>  
Sent: Wednesday, January 28, 2026 9:14 AM 
To: @utb.cz> 
Subject: FW: objednávka - akceptace 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
Akceptujeme Vaši objednávku č. 4020001830, která je přílohou tohoto mailu. 
 
S pozdravem 
 

Technicko obchodní zástupce 
AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 
KaŅova 1853/3 
702 00 Ostrava 2 
Tel :      
Email : @accs.cz   
Web :  www.accs.cz 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: @utb.cz>  
Sent: Wednesday, January 28, 2026 9:07 AM 
To: @accs.cz> 
Subject: FW: objednávka - akceptace 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
Prosím o akceptaci objednávky odpovědí na můj e-mail. Jelikož částka přesahuje 50 Ɵs. Kč musí jít do registru smluv. 
 
Děkuji 
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