RE: Tonery_UDHPSH

XXX <XXX>

po 11.9. 2017 9:06

Komu:Zakézky | UDHPSH <xxx>;

V poradku. Vse potiebné tedy domluveno. Jakmile obdrzim oficidlni objedndvku, tonery objednam a do 2 pracovnich
dnl dorucime spolu s fakturou.

Dékuji za spolupraci.

S pozdravem
XXX

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Sevéika 56
636 00 Brno

mobil: +420 xxx

tel.: +420 xxx

fax: +420 xxx

e-mail: xxx
http://www.csystem.cz

From: Zakazky | UDHPSH [xxx]

Sent: Monday, September 11, 2017 8:59 AM
TO: XXX<XXX>

Subject: Re: Tonery_UDHPSH

Dobry den, pane xxx,
splatnost prosim 14- denni. Ano, objednavame stejné mnozstvi, ale k ¢astce, kterou jsou uvedla v pfedchozim
emailu, jsem zapomnéla pficist tonery do tiskdrny EPSON, moje chyba.

Potvrzuji tedy sumu 89 564 K¢ bez DPH, 108 372 s DPH.

De¢kuji, s pozdravem,
XXX

v zast. Ufadu

Od: xxx

Odeslano: 11. zari 2017 8:47:37
Komu: Zakazky | UDHPSH
Predmét: RE: Tonery_  UDHPSH

Dobry den pani xxx,

dékuji za skvélou zprdvu. Vystavime tedy fakturu na splatnost. Jaka splatnost by Vam vyhovovala?
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Pokud objednavate ve stejném poctu, jako poptdvate, cenova kalkulace je nasledovna:

12*1842=22104
8%2333=18664
6%2333=13998
6%2333=13998
10*2080=20800

22104+18664+13998+13998+20800=89.564 K¢ bez D PH / 108.372 K¢ v¢ etné D PH
Dodani cca 1-2 pracovni dny
Dékuji Vam.

S pozdravem
XXX

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Sevéika 56
636 00 Brno

mobil: +420 xxx

tel.: +420 xxx

fax: +420 xxx

e-mail xxx
http://www.csystem.cz

From: Zakazky | UDHPSH [xxx

Sent: Monday, September 11, 2017 8:38 AM
To: xxx

Subject: Re: Tonery UDHPSH

Dobry den, pane xxx,

dékuji za Vasi cenovou nabidku, o kterou mame zajem. Vystavime Vam tedy oficidlni objednavku.
Predeslé nakupy s Vami se platily zdlohovou fakturou, nyni vsak preferujeme faktury se splatnosti. Mizete
nam ji vystavit?

Jen pro potvrzeni, celkova ¢astka s DPH je 81 627 K¢, ano?

Dékuiji, s pozdravem,
XXX

v zast. Uradu

Od: xxx

Odeslano: 8. zafi 2017 10:23:06
Komu: Zakazky | UDHPSH
Predmét: RE: Tonery_UDHPSH

Dobry den,
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dékujeme Vam za poptdvku a nize zasilam nabidku.

Tiskdrna Epson Aculaser M200:
12 ks- Black, kapacita 2.500 str. - 1842,- K¢ bez DPH / 1ks
Celkem: 22104,- K¢ bez D PH

L EXMARK CX410de:
8 ks- (80C2HCO) Cyan, kapacita 3.000 str. — 2333,- K¢ bez DPH / 1ks
6 ks- (80C2HMO) Magenta, kapacita 3.000 str. — 2333,- K¢ bez DPH / 1ks

6 ks- (80C2HY 0) Yellow, kapacita 3.000 str. — 2333,- K¢ bez DPH / 1ks
10 ks- (80C2HK Q) Black, kapacita 4.000 str. — 2080,- K ¢ bez DPH / 1ks
Celkem: 67460,- KE bez D PH

Dostupnost téchto toner( je v poradku.
Doruceni je zdarma.

S pozdravem a pfanim pfijemného dne.
XXX

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Sevéika 56

636 00 Brno

mobil: +420 xxx

tel.: +420 xxx

fax: +420 xxx

e-mail: xxx

htt p://www.csystem.cz

———————— Pieposlana zprava --------
Predmét:Tonery UDHPSH
Datum:Fri, 8 Sep 2017 07:56:26 +0000
Od:Zakazky | UDHPSH
xxx Komu: xxx
Vaeni, -
v zastoupeni Wa du pro dohled nad hospodare ni m politickych st ran a politickych h nuti , si dlem
Kounicova 688/26, Brno, PSC 611 00, IC 06553466, (dde jen ,Wa d*) si V& ti mto dovoluji vyzvat k
zaslani aktudni cenové nabi dky na dod&ku toner(, do n&leduji ci ch typl tiskden a nd&leduji ci ho
mnozstvi :

Tiskarna Epson Aculaser M200:
12 ks- Black, kapacita 2.500 str.

LEXMARK CX410de:

8 ks- (80@2H®) (yan, kapacita 3.000 str.

6 ks- (80@HMO) Magenta, kapacita 3.000 str.
6 ks- (80@HYO) Yellow, kapacita 3.000 str.

10 ks- (80@HKO) Black, kapacita 4.000 str.

Prosi m o zasldi cenové nabi dky a o cenu doruéeni do si dla Wa du.
Pfedem dékuji za Vas zajem a pfreji pékny den,
XXX
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