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------ Forwarded Message -------- 
	Subject: 
	RE: Dotaz na cenu

	Date: 
	Fri, 30 Sep 2016 11:03:31 +0200

	From: 
	Karolína Brdičková <biogen@biogen.cz>

	To: 
	'Radek Malik' <malikr@img.cas.cz>



Dobry den,

Mnohokrát Vám děkujeme a přejeme Vám krásný zbytek dne,

Karolína Brdičková
BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4a
14900 Praha 4 - Chodov
Tel.: 241401693
Fax: 241401694
E-mail: biogen@biogen.cz
www.biogen.cz



-----Original Message-----
From: Radek Malik [/src/compose.php?send_to=malikr@img.cas.cz] 
Sent: Friday, September 30, 2016 9:22 AM
To: Zuzana Drsová <fakturace@biogen.cz>; Biogen <biogen@biogen.cz>
Subject: Re: Dotaz na cenu

Dobry den,

dekuji za nabidku - objedname tedy oboje.
Pro Maxima SYBR (tech 55 tis) je nase objednavkove cislo 16152620, pro
Highqu polymerasu je objednavkove cislo 16152621.
[bookmark: _GoBack]
Dekuji. S pranim prijemneho dne,
R. Malik


On 9/29/2016 3:43 PM, Zuzana Drsová wrote:
> Dobrý den,
>
> v příloze vám posílám dvě nabídky, jestli to budete chtít pouze na 
> jedné, napište obratem to předělám a pošlu.
> Ta Highqu polymerasa vychází bez DPH na 4,54 Kč za ul, s DPH 5,49 Kč.
>
> Zatím děkujeme za zájem o tento nový produkt a čekáme na vaši odpověď.
> S pozdravem
>
> Zuzana Drsová
> Biogen Praha
