---------- Forwarded message ---------
Od: Jan Šimík <stolarstvisimik@seznam.cz>
Date: čt 4. 12. 2025 v 12:37
Subject: RE: Cenová nabídka
To: Monika Konečná <monika.konecna@zspetrkovice.cz>

Dobrý den, děkujeme za objednávku.
Tímto potvrzuji přijetí.
Děkuji.
S pozdravem Jan Šimík
Jan Šimík
Neukončená 666/30
Ostrava 29
tel. 604 968 253
IČO:72976616
DIČ CZ8003255579
 From: Monika Konečná [mailto:monika.konecna@zspetrkovice.cz] 
Sent: Wednesday, December 3, 2025 9:18 AM
To: Jan Šimík
Subject: Re: Cenová nabídka
 
Dobrý den,
dle CN ze dne 2. 12. 2025 u Vás objednáváme WC sanitární příčky na bud. č. 136 za cenu 158.554,77 Kč vč. DPH, montáže a dopravy.
Platba fakturou.
[bookmark: _GoBack]Prosím o potvrzení objednávky. Děkuji.
S pozdravem
Mgr. Monika Konečná, ředitelka
E: monika.konecna@zspetrkovice.cz
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