From: Barbora Petikova <Barbora.Petikova@cms-cmno.com> 
Sent: Thursday, November 13, 2025 2:06 PM
To: Žák Luděk <ludekz@dpmp.cz>
Cc: Petra Sejrkova <Petra.Sejrkova@cms-cmno.com>
Subject: RE: [EXTERNAL] Re: Fw: Doprava do Rakouska 22-25/1/2026

Dobrý den,

Dopravu bychom z naší strany rádi potrvdili. Mohla bych Vás jen poprosit o zaslání kopie pojistky - způsobené škody, havarijní atd?

Fakturační údaje:
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, s.r.o.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 25602381
DIČ: CZ25602381

Předem moc děkuji.

S pozdravem

Barbora Petikova
PA to Office Manager

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, s.r.o. | Palác Dunaj, Národní 138/10 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic

cms.law
cms-lawnow.com


-----Original Message-----
From: Žák Luděk <ludekz@dpmp.cz>
Sent: 11 November 2025 13:51
To: Barbora Petikova <Barbora.Petikova@cms-cmno.com>
Subject: Re: [EXTERNAL] Re: Fw: Doprava do Rakouska 22-25/1/2026

Dobrý den,

DPH se u zahraničních zájezdů nehradí. Uvedená cena je konečná. Ubytování pro řidiče zajišťuje a hradí objednavatel.


Luděk Žák

vedoucí střediska dopravy



________________________________
Od: Barbora Petikova <Barbora.Petikova@cms-cmno.com>
Odesláno: úterý 11. listopadu 2025 12:16:10
Komu: Žák Luděk
Kopie: Petra Sejrkova
Předmět: RE: [EXTERNAL] Re: Fw: Doprava do Rakouska 22-25/1/2026

Dobrý den, děkuji za zaslání.

Ještě bych prosím potřebovala rozvést, zda je cena včetně DPH, diet a veškerých nákladů za pobyt řidičů.

Děkuji.

S pozdravem

Barbora Petikova
PA to Office Manager

cms.law
cms-lawnow.com


-----Original Message-----
From: Žák Luděk <ludekz@dpmp.cz>
Sent: 03 November 2025 15:49
To: Barbora Petikova <Barbora.Petikova@cms-cmno.com>
Subject: Re: [EXTERNAL] Re: Fw: Doprava do Rakouska 22-25/1/2026

[You don't often get email from ludekz@dpmp.cz. Learn why this is important at https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification ]

Dobrý den,

přepravu zajistíme plně vybaveným třínápravovým zájezdovým autobusem MAN Lion´s Coach pro 59 cestujících (viz. fotografie) a dvěma řidiči. Celková cena přepravy je 99.000,- Kč.

