
From: XXXX 
Sent: Friday, December 5, 2025 2:11 PM
To:XXXX
Subject: RE: Objednávka č. 2933872 - kultivace media #C48257216 [ thread::wF_5ZxE2cCyJG_0uKP5x3ig:: ]

Dobrý den,

děkujeme za objednávku, byla zpracována s naším č.3012342071 a byla na ní dána blokace, jelikož její hodnota přesáhla 50.000,- Kč bez DPH. Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s jejím vložením do registru smluv.  
 
Jakmile nám potvrdíte, že byla zadána do registru smluv, uvolníme jí.

V objednávce máte informaci o faktuře do 8.12.. Fakturace předem u nás není možná a u položek, které jsou skladem, se generuje až další den od vyskladnění, což bude 9.12. Prosím zvažte, jestli objednávku dokončíme/uvolníme ještě letos. 

Děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem / Best Regards,
XXXX

Customer Service
Research & Applied Solutions | Emerging Growth Markets

Merck Life Science spol.s r.o. | Na Hřebenech II 1718/10 | 140 00 Praha 4 | Česká republika
Phone: XXXX
Email: XXXX


--------------- Original Message ---------------
From: XXXX
Sent: 05/12/2025 13:39
To: XXXX
Subject: Objednávka č. 2933872 - kultivace media #C48257216
Dobrý den,
[bookmark: _GoBack]
upozorňujeme vás, že je nutné z vaší strany v co nejkratším termínu objednávku e-mailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
Potvrzení objednávky musí být v původním textu emailu nikoliv v příloze.
Dejte tedy odpovědět na tento e-mail a potvrďte převzetí objednávky.

Objednávka 2933872  ze dne 4.12.2025.
Předběžná cena s DPH 90.000,- Kč.

Věc: kultivace media
 
Děkuji a přeji hezký den
 
XXXX
účtárna
 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00  Praha 10 - Uhříněves
IČO: 00027014
DIČ: CZ00027014
E-mail: XXXX
Tel:     XXXX
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Odesláno automaticky ze systému Byznys
Sestava Objednávka 
 
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a result of E-Mail-transmission or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for any damages caused by any virus transmitted therewith.
 
Click merckgroup.com/disclaimer to access the German, French, Spanish, Portuguese, Turkish, Polish and Slovak versions of this disclaimer.
 
Please find our Privacy Statement information by clicking here: merckgroup.com/privacy-statements-by-location
[image: Obrázek byl odebrán odesílatelem.]
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