
Obj. 9000/1099/25 

From: info@binoo.cz <info@binoo.cz>  
Sent: Thursday, December 4, 2025 1:47 PM 
To: Ožana Stanislav <Stanislav.Ozana@osu.cz> 
Subject: Re: Cenová Nabídka stereoskopických mikroskopu 

 

Dobrý den, 

 

tímto potvrzuji objednávku. Zboží bude odesláno zítra službou PPL. A souhlasíme 
zveřejněním smlouvy v registru smluv. 

 

S pozdravem 

Martin 

Binoo.cz 

 

On Dec 4 2025, at 8:51 AM, Ožana Stanislav <stanislav.ozana@osu.cz> wrote: 

Dobrý den, 

  

V příloze zasílám objednávku, poprosil bych o potvrzení že Vám došla a také o vyjádření 
souhlasu se zveřejněním smlouvy v registru smluv. Doručovací adresu poprosím 
nastavit na Chittussiho 10, 710 00 Ostrava. Prosím o fakturaci včetně splatnosti do 
konce roku 2025. 

  

Předem moc děkuji a zdravím, 

Standa Ožana 
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