
Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0009398 

 

Část I. 
OBJEDNÁVKA č. 09-026-2025 

Odběratel       Dodavatel:  AJL, s. r. o.  
IČO:             26933179 
DIČ:              CZ26933179  
Název:         AJL, s. r. o. 
Adresa:       Markova 1965/6, 594 01  Velké   
                     Meziříčí 
Vyřizuje:     GSM:   Telefon / fax:   E-mail:   

IČO: 00281859    
Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6  
664 91  Ivančice 
Vyřizuje:  Telefon:   

Popis Předběžná cena 
Objednáváme u vás dozor a implementaci pro projekt Kybernetická bezpečnost Ivančice v tomto rozsahu: 
1. Zajištění inicializace, plánování, realizace a ukončení veřejné zakázky. 2. Kontrolu plnění povinností příjemců a návrh opatření. 3. Komunikace v rámci projektu, eskalační procedura. 
4. Monitorování postupu projektu – kontrola výstupů realizace projektu a dle smluv. 5. Kontrolu plnění povinností příjemců a návrh opatření. 6. Kontrola plnění harmonogramu. 7. Podpora řízení změn projektu. 8. Podpora řízení rizik projektu. 
9. Zajištění řízení dokumentů projektu. 
10. Zpracování předávacích a akceptačních protokolů. 
Název projektu: Kybernetická bezpečnost Ivančice  

  
CENA BEZ DPH 100 000,-  CENA VČ. DPH 121 000,- 

Datum vystavení objednávky:    2. 12. 2025 
Datum požadovaného dodání:       

Celkem          121 000,- vč. DPH   
 Podrobnosti platby:     

Razítko, jméno a podpis objednavatele:  * Hotově 
* Na účet        
Číslo účtu Města Ivančice:     125-911/0100         
Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Ivančice 
Předběžné rozpočtové krytí: Zadal: OdPa Pol UZ ORJ ORG Kč Poznámka           
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole, v platném znění.     Datum: 2. 12. 2025 
Příkazce operace:        
              
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, v platném znění.     
Datum: 2. 12. 2025     
Správce rozpočtu:                
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Tichý Aleš
Od: Marek Jiří Ing.Odesláno: středa 3. prosince 2025 7:45Komu: Tichý AlešPředmět: FW: objednavka Dozor a implementace kyberbezpecnostiPřílohy: 09-026-2025p.pdf

Zdar,požádal bych tě o zveřejnění, děkuji.J

From: @ajl.Sent: Tuesday, December 2, 2025 6:13 PMTo: Subject: RE: objednavka Dozor a implementace kyberbezpecnosti
Vážený pane 
děkuji a souhlasím s objednávkou 09-026-2025.
Přeji Vám pěkný a úspěšný den.S pozdravem
AJL, s.r.o.gsm.: e-mail: @ajl.
From: Marek Jiří Ing. <marek@muiv.cz>Sent: Tuesday, December 2, 2025 2:04 PMTo: Jiri Zak <zak@ajl.cz>Subject: objednavka Dozor a implementace kyberbezpecnosti
Dobrý den,




