
OBJEDNÁVKA ze dne 25.11.2025 
 
Odběratel: 
Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace 
Školní 556/1 
290 01 Poděbrady II 
IČO: 19793201 
Nejsme plátci DPH 
  
Dodavatel: 
Af Office, s.r.o. 
Jednořadá 1051/53 
190 00 Praha 6, Dejvice 
IČO: 26768771 
DIČ: CZ26768771 
 

From: ZUŠ Poděbrady 
Sent: Tuesday, November 25, 2025 2:50 PM 
To: Af Office, s.r.o. 
Subject: Objednávka č. 152/19793201/2025: dodání serveru a SW k serveru pro 
Základní uměleckou školu Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace 
  

Dobrý den, xxxxxxxx, 
  

děkujeme za Vaši cenovou nabídku č. STE-202500988 ze dne 21. 11. 2025 na dodání 
serveru a SW k serveru.  
  

Oznamujeme Vám, že jsme se rozhodli pro Vaši cenovou nabídku. 
  

Objednáváme tímto u Vás dodání serveru a SW k serveru dle cenové nabídky STE-
202500988 ze dne 21. 11. 2025. 
  
Dohodnutá konečná cena je: 
82 501,00 Kč bez DPH 
99 826,21 Kč vč. 21% DPH 
  
Uhradíme převodem po dodání na základě vystavené faktury se splatností na níže 
uvedené fakturační údaje. 
   
Prosíme o potvrzení akceptace naší objednávky – stačí jako odpověď mailem. 
  
Děkujeme, hezký den. 
  

xxxxxxxxxx 
ekonomka 
Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace 
Školní 556/1, 290 01 Poděbrady II 
IČO: 19793201 



From: Af Office, s.r.o. 
Sent: Wednesday, November 26, 2025 11:50 AM 
To: ZUŠ Poděbrady 
Subject: RE: Objednávka č. 152/19793201/2025: dodání serveru a SW k serveru pro 
Základní uměleckou školu Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace, IČO: 
19793201 
  
Dobrý den, xxxxx, 
Děkuji za objednávku a zároveň jí akceptuj 
  
S úctou 
  
xxxxxxxxxx 
jednatel společnosti 
Af Office, s.r.o. 
Jednořadá 1051/53 
160 00  Praha 6 
mobil: xxxxxxxxxxxxx 
tel:xxxxxxxxxxxxxx 
fax: xxxxxxxxxxxxxxx 
 


