
Část I. OBJEDNÁVKA č. 09-021-2025
Odběratel DodavatelIČ: 04308697Název: Aricoma Systems a.s.Adresa: Sochorova 23, 616 00 Brno,Vyřizuje:Telefon:

IČ: 00281859DIČ:CZ00281859Město IvančicePalackého náměstí 196/6664 91  IvančiceVyřizuje:Telefon: 
Popis Předběžná cena

Objednáváme u vás následující softwarové licence:
- Microsoft 365 Business Standard NCE – 1Y – 100ks
- Azure Active Directory Premium P1 NCE – 1Y - 100,00 ks

498 200,00- Kč bez DPH

Datum vystavení objednávky: 29. 10. 2025
Datum požadovaného dodání: ihned

Celkem
498 200,00- Kč bez DPH

Podrobnosti platby: Razítko, jméno a podpisobjednavatele:* Na účet
Číslo výdajového účtu Města Ivančice:125-911/0100
Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Ivančice
Předběžné rozpočtové krytí: Zadal:OdPa Pol UZ ORJ ORG Kč Poznámka

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění.Datum: 29. 10. 2025Příkazce operace:

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění.Datum: 29. 10. 2025Správce rozpočtu:
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Tichý Aleš
Od: Marek Jiří Ing.Odesláno: pátek 7. listopadu 2025 10:18Komu: Tichý AlešPředmět: FW: objednávka 09-021-2025Přílohy: 09-010-2025bp.doc

Zdar,prosím o zveřejnění. Díky.JM

From: @aricoma.Sent: Wednesday, October 29, 2025 9:28 PMTo: Subject: RE: objednávka 09-021-2025
Dobrý den,zasílám Vám souhlas s Vaší objednávkou 09-021-2025 a potvrzuji její přijetí.Děkuji. S pozdravem,

Account Manager | +420  |Aricoma Systems a.s. | Sochorova 3178/23, 616 00 Brno | www.
From: Marek Jiří Ing. <marek@muiv.cz>Sent: Wednesday, October 29, 2025 3:26 PMTo: Matušina Pavel <Pavel.Matusina@aricoma.com>Subject: objednávka 09-021-2025
*EXTERNAL*




